
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ AHMET ZİYLAN ORTA OKULU 8.SINIF GÜÇLENDİREN DENEME-5 11875 1150 473 85

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.96 7.43 8.48 4.71 4.18 3.32 7.01 2.25 6.26 4.38 3.11 3.34 4.86 6.71 2.62 10.54 7.39 8.07 42.45 31.08 32.09 232.767

İl Ortalaması 12.45 6.32 10.35 5.60 3.45 4.45 7.63 1.61 7.09 6.21 1.96 5.56 5.86 5.54 4.01 12.51 5.87 10.56 50.27 24.75 42.03 273.006
Okul Ortalaması 11.21 7.51 8.71 4.40 4.16 3.01 6.74 2.40 5.94 3.48 2.49 2.65 3.80 4.78 2.21 10.55 7.95 7.90 40.19 29.29 30.42 228.719

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 876 - SUDE GÜLER 8 / A 18 2 17.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 1 9.67 20 0 20.00 72.00 9.00 69.01 411.126 392 78 11 1
2 717 - CEMİLE ÖMER 8 / E 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 18 2 17.33 18 2 17.33 75.00 15.00 69.99 411.067 405 80 12 2
3 74 - RABİA YAZICI 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 5 7.33 19 1 18.67 74.00 10.00 70.67 391.363 670 128 17 3
4 36 - ÇAĞDAŞ ÇINAR 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 19 1 18.67 74.00 11.00 70.34 389.407 697 131 18 4
5 298 - AYŞE ÇAĞLAR 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 11 2 10.33 19 1 18.67 73.00 10.00 69.67 385.437 758 143 21 5
6 593 - DORUK DARAS 8 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 8 3 7.00 16 4 14.67 71.00 10.00 67.68 379.556 841 156 24 6
7 20 - İNAYET ERDOĞAN 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 3 7.00 19 1 18.67 70.00 11.00 66.34 377.570 880 167 26 7
8 0 - ZAHİDE AHMET 8 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 1 1 0.67 16 3 15.00 16 4 14.67 60.00 21.00 53.01 357.822 1326 243 48 8
9 0 - ZULİMAN AHMET 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 1 7.67 5 0 5.00 13 3 12.00 14 6 12.00 64.00 16.00 58.67 352.830 1452 267 52 9

10 122 - LETİFE EMİN 8 / A 16 2 15.33 5 2 4.33 10 0 10.00 0 0 0.00 8 1 7.67 17 3 16.00 56.00 8.00 53.33 352.341 1457 268 53 10
11 392 - EFE ERDOĞAN 8 / B 18 2 17.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 16 4 14.67 63.00 15.00 58.00 345.926 1614 288 61 11
12 346 - BUSE TOYRAN 8 / A 15 5 13.33 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 4 8.67 15 4 13.67 64.00 19.00 57.67 343.970 1665 297 66 12
13 17 - CENNET ERDOĞAN 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 3 8 0.33 19 1 18.67 64.00 16.00 58.66 343.926 1686 301 68 13
14 0 - SUDE PEKTAŞ 8 / B 17 3 16.00 4 6 2.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 5 5.33 16 3 15.00 61.00 20.00 54.33 341.956 1741 312 70 14
15 71 - BETÜL TAŞDELEN 8 / B 16 4 14.67 4 4 2.67 8 1 7.67 8 1 7.67 3 4 1.67 19 0 19.00 58.00 14.00 53.35 336.104 1859 335 73 15
16 754 - ÖMER KANDEMİR 8 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 17 3 16.00 64.00 15.00 59.01 328.178 2109 376 88 16
17 46 - ABDURRAHMAN ÖMER 8 / C 15 5 13.33 0 0 0.00 8 2 7.33 8 1 7.67 9 3 8.00 14 5 12.33 54.00 16.00 48.66 321.689 2328 409 92 17
18 0 - AMİNE KURBANİ 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 3 3 2.00 17 2 16.33 53.00 12.00 49.00 319.259 2391 419 96 18
19 600 - ALMİRA ERYİĞİT 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 7 1 6.67 8 2 7.33 5 4 3.67 16 4 14.67 57.00 20.00 50.34 303.511 2881 479 116 19
20 0 - MAHMUT KAŞKARLI 8 / E 10 9 7.00 6 4 4.67 3 7 0.67 1 6 -1.00 15 3 14.00 13 6 11.00 48.00 35.00 36.34 296.059 3136 506 128 20
21 137 - BERKCAN YILMAZ 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 4 1.67 3 4 1.67 14 6 12.00 52.00 22.00 44.67 286.178 3476 547 141 21
22 55 - HARUNRECEP YAZICI 8 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 16 4 14.67 56.00 22.00 48.68 284.741 3500 552 143 22
23 558 - SELİME İSA 8 / B 14 5 12.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 5 0 5.00 12 6 10.00 44.00 18.00 38.00 277.763 3783 571 155 23
24 435 - EGE SÜNME 8 / C 12 8 9.33 10 0 10.00 10 0 10.00 1 3 0.00 5 6 3.00 14 5 12.33 52.00 22.00 44.66 275.763 3852 580 158 24
25 403 - NUTTALİP BARAT 8 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 2 3 1.00 14 5 12.33 49.00 24.00 41.00 268.874 4116 611 175 25
26 719 - MÜCAHİT COŞKUN 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 13 7 10.67 53.00 27.00 44.01 263.022 4311 632 187 26
27 317 - BEYZA ORMAN 8 / B 11 9 8.00 5 5 3.33 5 5 3.33 10 0 10.00 7 7 4.67 13 7 10.67 51.00 33.00 40.00 262.993 4314 633 188 27
28 0 - SANİYE KURBAN 0 / 0 14 6 12.00 3 7 0.67 10 0 10.00 0 0 0.00 3 3 2.00 13 7 10.67 43.00 23.00 35.34 262.000 4349 638 191 28
29 92 - SAFİYE ABDURAHİM 8 / K 13 4 11.67 6 3 5.00 10 0 10.00 7 2 6.33 2 2 1.33 11 6 9.00 49.00 17.00 43.33 261.970 4356 639 192 29
30 342 - SUDE BALCI 8 / E 11 3 10.00 4 4 2.67 7 1 6.67 0 0 0.00 1 0 1.00 15 5 13.33 38.00 13.00 33.67 258.015 4505 655 198 30
31 922 - ENES ZEYD N 8 / D 10 10 6.67 1 9 -2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 12 8 9.33 11 9 8.00 47.00 43.00 32.67 255.067 4601 665 203 31
32 252 - GİZEM ÇUBUKCU 8 / B 14 5 12.33 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 6 10 2.67 9 8 6.33 51.00 31.00 40.66 255.037 4614 667 205 32
33 656 - SEBUR BATUR 8 / E 13 5 11.33 2 3 1.00 6 0 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.33 34.00 13.00 29.66 244.652 5010 704 222 33
34 400 - MUHAMMED KAPAĞAN 8 / E 13 7 10.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 10 -0.33 13 7 10.67 46.00 36.00 34.00 243.748 5041 707 224 34
35 380 - DENİZ KAAN YANAR 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 7 2 6.33 4 5 2.33 6 4 4.67 11 9 8.00 45.00 33.00 34.00 236.326 5337 727 235 35
36 957 - MUSTAFA MUHAMMED 8 / C 12 7 9.67 5 4 3.67 10 0 10.00 4 1 3.67 1 3 0.00 11 7 8.67 43.00 22.00 35.68 234.370 5431 738 240 36
37 964 - SILA NUR YAŞAR 8 / L 9 4 7.67 4 3 3.00 8 1 7.67 2 5 0.33 1 0 1.00 12 3 11.00 36.00 16.00 30.67 232.859 5506 746 242 37
38 564 - İBRAHİM EMİN 8 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 5 4 3.67 0 0 0.00 4 6 2.00 12 8 9.33 39.00 30.00 29.00 228.874 5681 762 253 38
39 846 - RAZİYE TECELLİ 8 / E 10 8 7.33 2 0 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 1 1 0.67 13 4 11.67 33.00 16.00 27.67 228.415 5689 763 254 39
40 45 - ÖZAY AYDIN 8 / K 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 3 6 1.00 11 9 8.00 46.00 33.00 35.00 227.407 5741 769 258 40
41 888 - HAMZA NUR 8 / D 17 3 16.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 6 1.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 44.00 45.00 29.00 225.941 5788 775 260 41
42 47 - DENİZ ÖNAL 8 / D 11 9 8.00 4 4 2.67 5 4 3.67 0 0 0.00 5 3 4.00 10 8 7.33 35.00 28.00 25.67 223.941 5876 787 264 42
43 563 - BAHRETTİN İSHAKOĞLU 0 / 0 12 7 9.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 7 3.67 11 9 8.00 35.00 47.00 19.34 223.496 5888 788 265 43
44 792 - ALİYE T 8 / G 13 7 10.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 3 5 1.33 1 14 -3.67 14 6 12.00 40.00 42.00 25.99 222.948 5932 791 268 44
45 0 - MUSTAFA SEYFULLH 8 / C 13 6 11.00 7 3 6.00 3 1 2.67 0 0 0.00 1 7 -1.33 10 9 7.00 34.00 26.00 25.34 211.630 6407 824 281 45
46 90 - AZRA E GİN 8 / E 13 6 11.00 5 2 4.33 9 1 8.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 8 12 4.00 44.00 30.00 34.00 211.126 6441 826 282 46
47 743 - SERACEDDİN BUĞRA 8 / F 12 8 9.33 4 6 2.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 35.00 25.00 26.66 204.652 6775 852 295 47
48 660 - MERVE SUCU 8 / H 10 7 7.67 3 5 1.33 8 2 7.33 2 1 1.67 0 2 -0.67 10 6 8.00 33.00 23.00 25.33 204.193 6795 853 296 48
49 53 - CANTUĞ AĞRALI 8 / C 10 10 6.67 3 7 0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 13 1.67 9 11 5.33 43.00 46.00 27.68 201.763 6904 861 302 49
50 104 - ALİ İSA 8 / E 14 6 12.00 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.67 8 9 5.00 25.00 19.00 18.66 200.222 6979 867 306 50
51 316 - ABDULLAH GÖKTÜRK 8 / L 10 10 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 3 1.00 4 12 0.00 10 10 6.67 38.00 43.00 23.68 194.370 7264 881 313 51
52 91 - RAZİYETOGRAK 8 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 2 12 -2.00 8 10 4.67 35.00 36.00 23.00 193.363 7316 885 316 52
53 795 - SENA UÇAR 8 / D 11 5 9.33 4 3 3.00 9 0 9.00 3 3 2.00 1 4 -0.33 6 9 3.00 34.00 24.00 26.00 191.852 7383 889 319 53
54 54 - FATİH SAYGICI 8 / G 9 6 7.00 1 3 0.00 8 2 7.33 2 2 1.33 0 4 -1.33 8 4 6.67 28.00 21.00 21.00 185.956 7667 905 327 54
55 658 - MERTCAN EKİN 8 / L 11 6 9.00 3 5 1.33 6 0 6.00 1 3 0.00 1 4 -0.33 7 9 4.00 29.00 27.00 20.00 185.941 7671 906 328 55
56 3 - ŞEHİDE ALİ 8 / D 10 8 7.33 5 4 3.67 1 2 0.33 0 0 0.00 2 11 -1.67 10 9 7.00 28.00 34.00 16.66 180.948 7922 924 340 56
57 359 - CEMRE DEMİR 8 / F 9 11 5.33 1 1 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 6.33 24.00 25.00 15.66 175.022 8197 941 348 57
58 211 - HİZBULLA 8 / F 11 9 8.00 0 0 0.00 4 1 3.67 9 1 8.67 1 3 0.00 6 14 1.33 31.00 28.00 21.67 173.570 8278 945 352 58
59 890 - SÜMEYRA KARTAL 8 / G 9 9 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 1 0.67 0 4 -1.33 9 11 5.33 30.00 34.00 18.67 172.104 8337 949 355 59
60 631 - KEREM VURAL 8 / D 7 8 4.33 3 5 1.33 4 5 2.33 0 3 -1.00 2 5 0.33 9 9 6.00 25.00 35.00 13.32 167.111 8567 957 361 60
61 321 - DERYANUR ÖRGÜN 8 / L 10 8 7.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 4 2.67 5 15 0.00 28.00 48.00 12.00 162.222 8800 969 369 61
62 442 - GİZEM BİLGİN 8 / G 8 12 4.00 5 5 3.33 10 0 10.00 0 2 -0.67 1 6 -1.00 8 11 4.33 32.00 36.00 19.99 162.193 8813 974 372 62
63 896 - HALİT KARAHANLI 8 / L 9 7 6.67 1 9 -2.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 1.67 24.00 31.00 13.67 157.319 9008 981 378 63
64 358 - CEM SARICAN 8 / K 13 6 11.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 3 15 -2.00 26.00 46.00 10.67 155.807 9094 988 384 64
65 916 - MÜCAHİT MERDAN 8 / L 7 7 4.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 1 1 0.67 2 1 1.67 6 14 1.33 24.00 35.00 12.34 152.370 9236 998 392 65
66 552 - ERHAN KURTARMIŞ 8 / L 8 12 4.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 4 16 -1.33 31.00 59.00 11.33 152.341 9246 999 393 66
67 81 - KARDELEN ŞİŞMAN 8 / H 9 9 6.00 0 0 0.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 1.00 21.00 20.00 14.33 152.341 9246 999 393 66
68 780 - ROJDA ÖLÇER 8 / K 5 10 1.67 4 5 2.33 7 3 6.00 2 3 1.00 1 6 -1.00 9 11 5.33 28.00 38.00 15.33 149.378 9395 1009 399 68
69 614 - İLAYDANURAYTAŞ 8 / F 5 13 0.67 3 7 0.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 0 3 -1.00 10 7 7.67 24.00 40.00 10.68 148.444 9421 1011 401 69
70 478 - SERACEDDİN KURBAN 8 / D 8 12 4.00 3 5 1.33 4 5 2.33 3 3 2.00 0 0 0.00 6 11 2.33 24.00 36.00 11.99 145.896 9536 1016 404 70
71 808 - S E L İ N P A M U K 8 / H 6 7 3.67 3 6 1.00 6 2 5.33 3 6 1.00 5 10 1.67 4 11 0.33 27.00 42.00 13.00 144.459 9584 1021 407 71
72 875 - SUDE DENİZ 8 / H 7 7 4.67 0 2 -0.67 8 2 7.33 0 7 -2.33 0 0 0.00 6 13 1.67 21.00 31.00 10.67 143.985 9612 1025 408 72
73 244 - ABDULBASİT GÖKTÜRK 8 / L 8 11 4.33 5 5 3.33 0 0 0.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 7 13 2.67 20.00 39.00 7.00 141.481 9704 1033 412 73
74 799 - SEDANUR ÇİL 8 / G 6 7 3.67 1 5 -0.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 0 3 -1.00 6 12 2.00 21.00 31.00 10.66 136.548 9890 1042 418 74
75 527 - EMRE DEMİR 8 / K 7 8 4.33 4 4 2.67 4 6 2.00 3 6 1.00 5 15 0.00 5 15 0.00 28.00 54.00 10.00 134.059 9999 1052 422 75
76 965 - AKİDE ABABEKRİ 8 / DB 10 10 6.67 1 5 -0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 22.00 44.00 7.33 131.615 10079 1057 425 76
77 554 - EYÜP KARAGÜZEL 8 / G 6 13 1.67 5 2 4.33 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 1.00 22.00 30.00 12.00 129.644 10158 1063 430 77
78 0 - NECMEDDİN TARİM 8 / H 9 11 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 27.00 4.00 129.615 10168 1064 431 78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 674 - MİNA DEMİREL 8 / K 8 12 4.00 3 7 0.67 7 3 6.00 0 5 -1.67 0 5 -1.67 6 14 1.33 24.00 46.00 8.66 129.096 10182 1065 432 79
80 0 - MUSAB UYAR 8 / F 6 13 1.67 3 6 1.00 5 5 3.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 6 12 2.00 22.00 43.00 7.67 127.674 10244 1066 433 80
81 258 - ARDA GÖKÇE 8 / H 5 13 0.67 2 4 0.67 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 1.33 12.00 24.00 4.00 114.815 10735 1087 446 81
82 386 - EFE ARAZ 8 / H 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 8 12 4.00 23.00 67.00 0.66 106.889 11016 1101 452 82
83 810 - SE M ÇAĞ AR 8 / F 4 15 -1.00 2 6 0.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 2 9 -1.00 3 15 -2.00 16.00 59.00 -3.66 76.800 11667 1135 469 83
84 314 - BERAT ŞEN 8 / L 6 14 1.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 20 -6.67 16.00 54.00 -2.01 73.289 11720 1141 470 84
85 904 - YAĞMUR OCAK 8 / K 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 15.00 75.00 -10.01 55.526 11842 1147 473 85


