
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ Selimpaşa Ahmet Ziylan İlkokulu 8.Sınıf Deneme Sınavı-4 11291 1080 192 103

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.00 5.61 10.13 5.42 3.62 4.22 5.43 3.65 4.21 4.33 2.95 3.35 5.17 5.89 3.20 8.38 8.37 5.59 40.74 30.09 30.71 229.622

İl Ortalaması 12.50 4.36 11.05 5.59 3.00 4.58 5.44 3.12 4.40 4.96 2.33 4.18 5.82 5.12 4.12 9.28 7.75 6.69 43.58 25.69 35.02 249.043
Okul Ortalaması 11.19 4.83 9.59 5.02 3.08 3.99 4.80 3.27 3.71 3.20 1.74 2.62 3.30 4.34 1.85 7.56 8.05 4.88 35.08 25.30 26.64 212.010

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ZULİMAN AHMET 0 / 0 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 16 0 16.00 15 5 13.33 76.00 10.00 72.67 420.993 245 34 3 1
2 0 - SUDE GÜLER 8 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 0 9.00 16 3 15.00 73.00 5.00 71.33 401.230 423 62 8 2
3 0 - ZAHİDE AHMET 8 / A 20 0 20.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 8 3 7.00 16 4 14.67 70.00 10.00 66.67 383.970 657 95 11 3
4 298 - AYŞE ÇAĞLAR 0 / 0 19 1 18.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 1 9.67 15 5 13.33 70.00 11.00 66.34 383.481 663 97 12 4
5 74 - RABİA YAZICI 8 / A 20 0 20.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 3 7.00 16 4 14.67 68.00 13.00 63.67 379.526 736 106 13 5
6 36 - ÇAĞDAŞ ÇINAR 8 / A 19 1 18.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 2 8.33 13 7 10.67 64.00 17.00 58.34 353.852 1229 164 19 6
7 352 - DİDE GÜÇLÜ 8 / A 17 3 16.00 6 4 4.67 9 1 8.67 8 1 7.67 10 1 9.67 13 5 11.33 63.00 15.00 58.01 350.385 1297 173 21 7
8 600 - ALMİRA ERYİĞİT 8 / A 18 2 17.33 7 3 6.00 4 5 2.33 9 1 8.67 10 4 8.67 13 7 10.67 61.00 22.00 53.67 342.489 1473 193 24 8
9 0 - PEKTAŞ SUDE 8 / B 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 3 7.00 13 7 10.67 63.00 18.00 57.00 340.000 1548 202 26 9

10 20 - İNAYET EROAN 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 3 5.00 15 5 13.33 65.00 14.00 60.34 336.059 1638 211 28 10
11 593 - DORUK DARAS 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 2 4 0.67 15 4 13.67 63.00 12.00 59.01 334.133 1676 215 29 11
12 346 - BUSE TOYRAN 8 / A 15 4 13.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 3 9.00 12 4 10.67 58.00 20.00 51.33 324.222 1924 245 33 12
13 0 - KADİR YILDIZBAŞ 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 3 2 2.33 16 4 14.67 57.00 15.00 52.00 323.704 1956 250 34 13
14 17 - CENNETERDOĞAN 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 13 7 10.67 60.00 20.00 53.34 312.356 2228 275 35 14
15 392 - EFE ERDOĞAN 8 / B 19 0 19.00 6 4 4.67 5 5 3.33 10 0 10.00 6 4 4.67 10 10 6.67 56.00 23.00 48.34 306.459 2384 292 37 15
16 1037 - ZEYNEP AYPERİ MIHCI 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 4 3.67 8 8 5.33 60.00 15.00 55.00 304.459 2442 297 39 16
17 252 - GİZEM ÇUBUKCU 8 / B 16 3 15.00 2 7 -0.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 6 8.00 52.00 22.00 44.66 300.963 2537 311 40 17
18 380 - DENİZ KAAN YANAR 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 3 5.00 6 3 5.00 10 7 7.67 55.00 20.00 48.34 299.037 2599 318 41 18
19 744 - METEHAN KILIÇ 8 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 2 4.33 5 8 2.33 10 5 8.33 56.00 19.00 49.66 297.970 2652 321 42 19
20 0 - AMİNE HABİBULLAH 8 / B 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 5 0.33 1 5 -0.67 13 6 11.00 51.00 21.00 43.99 294.059 2783 338 44 20
21 122 - LETİFE EMİN 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 1 3.67 10 7 7.67 55.00 16.00 49.67 290.652 2872 347 45 21
22 0 - YAREN BAŞ 8 / B 15 2 14.33 8 1 7.67 7 2 6.33 3 0 3.00 4 1 3.67 12 7 9.67 49.00 13.00 44.67 289.156 2915 353 46 22
23 400 - MUHAMMED KAPAĞAN 8 / E 18 2 17.33 8 1 7.67 5 4 3.67 6 3 5.00 6 6 4.00 9 11 5.33 52.00 27.00 43.00 282.193 3155 375 50 23
24 0 - ÖMER KANDEMİR 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 4 7 1.67 11 9 8.00 50.00 31.00 39.67 278.770 3257 388 51 24
25 811 - SENA KARAKAYA 8 / B 14 2 13.33 4 3 3.00 9 0 9.00 7 1 6.67 1 1 0.67 12 4 10.67 47.00 11.00 43.34 273.852 3426 412 54 25
26 719 - MÜCAİT COŞKUN 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 4 3.67 11 9 8.00 50.00 29.00 40.33 270.859 3531 418 56 26
27 71 - BETÜL TAŞDELEN 8 / B 16 1 15.67 5 2 4.33 6 2 5.33 5 2 4.33 5 2 4.33 7 6 5.00 44.00 15.00 38.99 268.874 3602 423 57 27
28 317 - BEYZA ORMAN 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 4 1.67 8 9 5.00 50.00 24.00 42.01 262.993 3786 442 58 28
29 445 - FADİME ÖMER 8 / D 14 4 12.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 10 2 9.33 4 8 1.33 41.00 21.00 34.00 254.059 4157 482 61 29
30 55 - HARUN RECEP YAZICI 8 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 15 0.00 49.00 30.00 39.00 245.200 4484 519 65 30
31 1038 - MAHMUT KAŞKARLI 8 / E 13 4 11.67 6 2 5.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 3 1.00 11 7 8.67 41.00 27.00 32.01 242.267 4594 533 66 31
32 713 - MUSTAFA İLTER 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 0 0 0.00 2 2 1.33 10 8 7.33 41.00 21.00 33.99 242.178 4612 537 68 32
33 0 - ÖZGE BORAN 8 / E 16 4 14.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 0 2.00 4 4 2.67 8 11 4.33 40.00 29.00 30.34 241.259 4636 542 69 33
34 193 - AYDIN ERAY 8 / C 14 6 12.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 11 9 8.00 45.00 35.00 33.34 241.259 4636 542 69 33
35 403 - MUTTALİP BARAT 8 / C 11 5 9.33 10 0 10.00 6 4 4.67 4 2 3.33 4 2 3.33 9 8 6.33 44.00 21.00 36.99 239.200 4728 550 72 35
36 439 - SULTAN ÖZTÜRK 8 / C 13 3 12.00 5 4 3.67 8 2 7.33 0 0 0.00 0 1 -0.33 11 6 9.00 37.00 16.00 31.67 238.785 4731 552 73 36
37 137 - BERCAN YİMAZ 8 / B 14 4 12.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 4 2 3.33 7 11 3.33 44.00 25.00 35.66 238.741 4736 554 74 37
38 0 - SÜLEYMAN SAKLI 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 0 1 -0.33 4 4 2.67 9 10 5.67 40.00 28.00 30.67 235.837 4837 562 78 38
39 680 - FATİH SARAÇ 8 / D 14 3 13.00 4 1 3.67 7 3 6.00 5 2 4.33 0 0 0.00 9 8 6.33 39.00 17.00 33.33 235.289 4870 567 80 39
40 272 - İREMSU BURUCU 8 / E 14 4 12.67 8 2 7.33 6 3 5.00 3 1 2.67 0 0 0.00 9 8 6.33 40.00 18.00 34.00 234.815 4890 570 81 40
41 957 - MUSTAFA MUHAMMED 8 / C 15 3 14.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 2 2.33 1 3 0.00 7 10 3.67 43.00 21.00 36.00 231.867 5007 579 82 41
42 49 - URAS CENGİZ 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 1 3.67 4 7 1.67 9 11 5.33 43.00 33.00 32.00 231.852 5010 580 83 42
43 795 - SENA UÇAR 8 / D 13 3 12.00 5 5 3.33 7 2 6.33 4 1 3.67 2 5 0.33 8 7 5.67 39.00 23.00 31.33 226.415 5213 593 84 43
44 0 - MUSTAFA SEYFULLH 8 / G 15 5 13.33 6 4 4.67 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 5.33 34.00 23.00 26.33 221.941 5425 617 86 44
45 53 - CANTUĞ AĞRALI 8 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 10 10 6.67 44.00 36.00 32.00 221.496 5434 618 87 45
46 192 - HACER ABDURAHİM 8 / D 14 3 13.00 6 2 5.33 6 2 5.33 0 0 0.00 1 1 0.67 5 5 3.33 32.00 13.00 27.66 216.533 5652 638 90 46
47 3 - ŞEHİDE ALİ 8 / D 11 6 9.00 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 6 8 3.33 9 9 6.00 34.00 35.00 22.33 214.548 5740 649 91 47
48 656 - SEBUR BATUR 8 / E 13 4 11.67 6 2 5.33 5 3 4.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 8 8 5.33 33.00 26.00 24.33 211.600 5873 662 93 48
49 104 - İSA ALİ 8 / E 14 6 12.00 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 5.00 29.00 18.00 23.00 209.630 5961 668 94 49
50 846 - RAZİYE TECELLİ 8 / E 11 4 9.67 4 5 2.33 4 6 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00 9 10 5.67 31.00 28.00 21.67 209.170 5973 670 95 50
51 964 - SILA NUR YAŞAR 8 / L 11 2 10.33 4 4 2.67 7 2 6.33 5 1 4.67 2 2 1.33 4 3 3.00 33.00 14.00 28.33 207.126 6069 677 96 51
52 90 - AZRA ERGİN 8 / E 12 7 9.67 0 0 0.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 6 1.00 7 12 3.00 40.00 27.00 31.01 206.696 6073 678 97 52
53 806 - SEFA PİR 8 / D 13 5 11.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 2 -0.67 3 6 1.00 7 9 4.00 32.00 33.00 20.99 203.674 6252 697 99 53
54 890 - SÜMEYRA KARTAL 8 / G 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 0 2.00 2 2 1.33 8 11 4.33 35.00 29.00 25.32 199.689 6458 712 101 54
55 637 - ULAŞ CİNGÖZ 8 / G 10 5 8.33 6 4 4.67 1 1 0.67 0 0 0.00 3 4 1.67 7 5 5.33 27.00 19.00 20.67 198.756 6495 715 102 55
56 0 - ALİYE TECELLİ 8 / G 12 8 9.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 3 3.00 2 14 -2.67 11 9 8.00 37.00 46.00 21.66 197.244 6584 724 103 56
57 799 - SEDANUR ÇİL 8 / G 13 3 12.00 3 5 1.33 6 4 4.67 1 1 0.67 3 2 2.33 3 8 0.33 29.00 23.00 21.33 196.756 6602 725 104 57
58 756 - POYRAZ ÖZTÜRK 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 2 6 0.00 0 1 -0.33 0 1 -0.33 15 5 13.33 27.00 33.00 16.01 193.363 6757 733 106 58
59 888 - HAMZA NUR 8 / D 12 8 9.33 10 0 10.00 4 6 2.00 2 3 1.00 5 15 0.00 7 12 3.00 40.00 44.00 25.33 192.326 6806 740 107 59
60 358 - CEM SARICAN 8 / K 12 6 10.00 5 5 3.33 5 5 3.33 0 3 -1.00 1 4 -0.33 5 5 3.33 28.00 28.00 18.66 185.422 7156 768 110 60
61 342 - SUDE BALCI 8 / E 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 4.67 28.00 21.00 21.00 182.978 7265 783 112 61
62 560 - EMRE EDİŞ 8 / B 13 3 12.00 6 2 5.33 3 2 2.33 5 2 4.33 0 7 -2.33 4 10 0.67 31.00 26.00 22.33 179.037 7464 803 116 62
63 316 - ABDULLAH GÖKTÜRK 8 / L 10 5 8.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 3 1.00 5 6 3.00 5 15 0.00 28.00 43.00 13.66 170.593 7902 836 120 63
64 0 - RAZİYEHALİL 8 / D 12 4 10.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 16.00 14.67 169.156 7957 843 122 64
65 674 - MİNA DEMİREL 0 / 0 11 9 8.00 2 6 0.00 3 7 0.67 1 3 0.00 0 2 -0.67 8 12 4.00 25.00 39.00 12.00 168.133 8018 849 124 65
66 0 - KURBAN SANİYE 8 / C 13 7 10.67 3 7 0.67 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 14.00 13.34 167.185 8057 854 125 66
67 293 - ARDA YAVUZ 8 / E 14 5 12.33 3 5 1.33 5 5 3.33 3 3 2.00 1 5 -0.67 3 15 -2.00 29.00 38.00 16.32 167.111 8084 859 127 67
68 804 - SEFA EYMEN YAVUZ 8 / K 7 7 4.67 8 2 7.33 1 3 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 6 3 5.00 22.00 16.00 16.67 166.207 8108 860 128 68
69 545 - ENES OKUMUŞ 8 / G 11 9 8.00 6 4 4.67 5 4 3.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 5 8 2.33 28.00 34.00 16.67 161.719 8336 879 132 69
70 442 - GİZEM BİLGİN 8 / G 10 9 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 2 2 1.33 3 5 1.33 5 15 0.00 30.00 41.00 16.33 161.215 8353 881 133 70
71 658 - MERTCAN EKİN 8 / K 10 6 8.00 3 5 1.33 3 4 1.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 5 11 1.33 24.00 35.00 12.33 158.267 8509 895 134 71
72 780 - ROJDA ÖLÇER 8 / K 8 6 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 4 0.67 3 3 2.00 2 10 -1.33 28.00 30.00 18.01 156.326 8604 905 137 72
73 0 - ÇİÇEK EKBER 8 / G 10 7 7.67 2 2 1.33 5 5 3.33 3 2 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 16.00 14.66 155.807 8638 908 138 73
74 750 - AYŞE KÖSEOĞLU 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 11 6 9.00 13.00 12.00 9.00 153.333 8761 919 141 74
75 478 - SERACEDDİN KURBAN 8 / D 5 10 1.67 9 1 8.67 7 3 6.00 0 1 -0.33 1 2 0.33 7 12 3.00 29.00 29.00 19.34 150.874 8861 929 144 75
76 916 - MÜCAHİT MERDAN 8 / C 9 3 8.00 4 4 2.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 22.00 27.00 13.01 148.919 8952 936 145 76
77 558 - SELİME 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 8 1.33 4 4 2.67 26.00 44.00 11.33 146.430 9072 942 146 77
78 622 - İREM İNCİ 8 / L 8 11 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 3 1.00 5 5 3.33 2 12 -2.00 27.00 41.00 13.33 144.904 9151 949 147 78
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.00 5.61 10.13 5.42 3.62 4.22 5.43 3.65 4.21 4.33 2.95 3.35 5.17 5.89 3.20 8.38 8.37 5.59 40.74 30.09 30.71 229.622

İl Ortalaması 12.50 4.36 11.05 5.59 3.00 4.58 5.44 3.12 4.40 4.96 2.33 4.18 5.82 5.12 4.12 9.28 7.75 6.69 43.58 25.69 35.02 249.043
Okul Ortalaması 11.19 4.83 9.59 5.02 3.08 3.99 4.80 3.27 3.71 3.20 1.74 2.62 3.30 4.34 1.85 7.56 8.05 4.88 35.08 25.30 26.64 212.010
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 47 - DENİZ ÖNAL 8 / D 9 9 6.00 4 3 3.00 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 16.00 11.67 143.956 9194 952 148 79
80 554 - EYÜP KARAGÜZEL 8 / G 9 8 6.33 3 5 1.33 4 5 2.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 20.00 31.00 9.66 140.978 9318 962 150 80
81 424 - EFEKAN ÖZDEMİR 8 / G 7 8 4.33 3 5 1.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 2 10 -1.33 5 9 2.00 24.00 43.00 9.67 136.548 9517 977 153 81
82 435 - EGE SÜNME 8 / C 6 12 2.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 1 2 0.33 1 9 -2.00 9 8 6.33 21.00 46.00 5.66 136.519 9529 979 155 82
83 631 - 8 / E 5 10 1.67 3 4 1.67 4 4 2.67 3 1 2.67 2 3 1.00 5 10 1.67 22.00 32.00 11.35 136.104 9544 980 156 83
84 0 - KURBAN  SANİYE 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 10 10 6.67 12.00 18.00 6.00 135.556 9563 982 158 84
85 254 - CELAL HENDEK 8 / C 2 17 -3.67 5 4 3.67 2 6 0.00 3 4 1.67 4 5 2.33 8 8 5.33 24.00 44.00 9.33 131.556 9738 997 160 85
86 244 - ABDULBASİT GÖKTÜRK 8 / L 7 9 4.00 4 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.33 4 10 0.67 15.00 23.00 7.34 130.163 9788 1000 162 86
87 965 - AKİDE ABAB 8 / D 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 3 -1.00 1 5 -0.67 8 12 4.00 21.00 48.00 5.00 128.119 9881 1007 163 87
88 819 - ABDUVARİS MEHMET 8 / L 8 10 4.67 6 3 5.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 19.00 28.00 9.67 126.193 9959 1010 164 88
89 54 - FATİH SAYGICI 8 / G 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 4 7 1.67 6.00 10.00 2.67 115.822 10367 1029 169 89
90 0 - RAZİYE  HALİL 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 3 10 -0.33 9.00 19.00 2.67 115.822 10367 1029 169 89
91 45 - ÖZAY AYDIN 8 / K 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 5 5 3.33 9.00 20.00 2.33 113.807 10452 1033 172 91
92 321 - DERYANUR ÖRGÜN 8 / L 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 3 13 -1.33 5 15 0.00 21.00 64.00 -0.34 111.363 10537 1038 174 92
93 0 - GÜLSÜM EMTO 8 / K 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 13 0.67 5 13 0.67 10.00 26.00 1.34 107.941 10668 1043 176 93
94 0 - NAZLI NEHİR KOÇ 8 / G 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 16 -2.33 5 4 3.67 8.00 20.00 1.34 107.941 10668 1043 176 93
95 527 - EMRE DEMİR 8 / K 5 10 1.67 3 5 1.33 2 7 -0.33 0 9 -3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 31.00 -0.33 106.933 10707 1049 179 95
96 636 - BUSE KALKAN 8 / L 4 2 3.33 1 3 0.00 0 7 -2.33 1 2 0.33 0 5 -1.67 1 3 0.00 7.00 22.00 -0.34 106.874 10727 1050 180 96
97 922 - ENES ZEYDAN 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 10.00 30.00 0.00 100.000 10896 1057 182 97
98 362 - CEMRE KAMAR 8 / K 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 9 -2.00 6 13 1.67 7.00 22.00 -0.33 98.044 10946 1060 183 98
99 44 - GÜLSÜM METO 8 / K 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 1 9 -2.00 7.00 23.00 -0.67 96.030 10987 1065 184 99

100 92 - SAFİYE ABDURAHİM 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 0 5 -1.67 4.00 18.00 -2.00 88.148 11126 1072 186 100
101 518 - EMİRHAN KAMAR 8 / L 0 6 -2.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 10.00 -2.33 87.659 11129 1073 187 101
102 314 - BERAT ŞEN 8 / L 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 4 16 -1.33 15.00 55.00 -3.32 83.259 11173 1075 189 102
103 289 - ARDA ÇAĞLAR 8 / F 2 14 -2.67 6 3 5.00 0 9 -3.00 3 4 1.67 2 13 -2.33 4 14 -0.67 17.00 57.00 -2.00 71.837 11256 1080 192 103


