
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ AHMET ZİYLAN ORTA OKULU 7.SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-3 539 148 46 46

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.50 8.51 7.66 5.44 4.12 4.06 6.73 2.76 5.81 4.58 4.11 3.22 6.97 7.76 4.38 9.73 8.65 6.85 43.96 35.91 31.99 231.360

İl Ortalaması 11.19 7.84 8.58 5.85 3.76 4.60 7.09 2.60 6.23 6.42 3.19 5.36 8.61 6.97 6.29 11.14 7.61 8.60 50.30 31.97 39.64 262.995
Okul Ortalaması 11.15 7.63 8.61 5.57 3.89 4.27 7.09 2.70 6.19 6.50 3.13 5.46 8.91 6.76 6.66 11.15 7.41 8.68 50.37 31.52 39.86 265.502

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 777 - FİDAN ÖZDEMİRCİ 7 / B 15 5 13.33 6 1 5.67 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 20 0 20.00 77.00 9.00 74.00 436.296 7 2 1 1
2 561 - MEHMETHAN AKSAN 7 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 78.00 12.00 74.00 417.052 20 11 2 2
3 417 - ARDA NEŞVAT 7 / G 16 4 14.67 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 16 4 14.67 75.00 14.00 70.33 411.630 24 12 3 3
4 177 - BARTU BERKE KARAKOÇ 7 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 15 4 13.67 18 2 17.33 77.00 12.00 73.00 411.126 25 13 4 4
5 246 - EFSA TOPALOĞLU 7 / G 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 15 5 13.33 77.00 13.00 72.67 403.156 31 15 5 5
6 537 - İLKE HORASANLI 7 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 1 7.67 15 1 14.67 16 3 15.00 72.00 12.00 68.00 397.822 33 17 6 6
7 25700 - EGE KORKMAZ 7 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 6 12.00 17 3 16.00 73.00 17.00 67.33 371.630 54 23 7 7
8 171 - ATA SÜTMEN 7 / B 14 5 12.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 18 2 17.33 13 6 11.00 65.00 23.00 57.33 365.644 59 25 8 8
9 159 - ALİ BAYRAM 7 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 17 1 16.67 14 6 12.00 66.00 22.00 58.67 361.763 61 26 9 9

10 383 - TUANA ÜNVER 7 / B 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 15 1 14.67 14 5 12.33 67.00 18.00 61.00 357.807 65 28 10 10
11 453 - GÖKAY GÜL 7 / D 14 6 12.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 12 8 9.33 70.00 20.00 63.33 353.837 69 31 11 11
12 592 - NAZLI SEVCAN ARSLAN 7 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 6 8.00 14 6 12.00 64.00 22.00 56.67 338.044 84 35 12 12
13 909 - ŞEVVAL ŞİŞMAN 7 / A 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 1 6.67 11 3 10.00 13 6 11.00 59.00 21.00 52.00 331.141 91 38 13 13
14 179 - BAŞARAN KARAMAN 7 / B 9 9 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 9 7 6.67 18 2 17.33 57.00 27.00 48.00 304.430 117 48 14 14
15 195 - BERİL NAZ PEHLİVAN 7 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 2 9.33 13 7 10.67 60.00 21.00 53.00 298.519 125 53 15 15
16 540 - KAĞAN DOĞAN 7 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 3 7.00 12 8 9.33 59.00 22.00 51.67 296.548 128 55 16 16
17 80 - GÜLSE YÜKSEL 7 / C 9 11 5.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 3 8.00 14 6 12.00 59.00 23.00 51.33 288.622 140 59 17 17
18 190 - NURHAK USLU 7 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 11 3.33 13 6 11.00 57.00 30.00 47.00 286.637 144 60 18 18
19 382 - ÇİÇEK MACİT 7 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 13 2.67 14 6 12.00 58.00 32.00 47.33 282.756 148 62 19 19
20 532 - BUSA NAZ KOCABOY 7 / C 15 5 13.33 4 6 2.00 5 5 3.33 10 0 10.00 8 12 4.00 12 8 9.33 54.00 36.00 42.00 280.696 152 64 20 20
21 763 - RÜMEYSA ÇINAR 7 / F 9 4 7.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 2 6.33 7 4 5.67 13 4 11.67 52.00 18.00 46.00 279.319 153 65 21 21
22 274 - ELANUR KORKMA Z 7 / G 11 8 8.33 5 4 3.67 9 1 8.67 3 5 1.33 7 6 5.00 14 6 12.00 49.00 30.00 39.00 270.356 171 69 22 22
23 318 - ERAY AKINCI 0 / 0 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 10 6.67 12 8 9.33 51.00 39.00 38.00 262.948 186 74 23 23
24 0 - AHMET K DURU 7 / B 7 13 2.67 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 4 7.67 14 6 12.00 52.00 31.00 41.67 261.037 188 75 24 24
25 605 - NUREFŞAN CİVELEK 7 / C 13 6 11.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 2 9.33 6 9 3.00 48.00 28.00 38.67 260.963 190 76 25 25
26 541 - KARDELEN ALTUNDEMİR 7 / D 10 10 6.67 3 4 1.67 7 2 6.33 9 1 8.67 8 8 5.33 12 7 9.67 49.00 32.00 38.33 253.111 204 82 26 26
27 551 - AHMET MURAT DANIŞ 7 / B 8 10 4.67 5 4 3.67 3 7 0.67 8 1 7.67 11 8 8.33 11 7 8.67 46.00 37.00 33.67 246.207 212 85 27 27
28 240 - EÇE ÇALIŞKAN 7 / E 13 3 12.00 5 4 3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 12 1.00 9 6 7.00 46.00 31.00 35.67 241.733 226 90 28 28
29 755 - ROJDA KOÇER 7 / F 13 7 10.67 7 2 6.33 8 2 7.33 3 7 0.67 8 7 5.67 7 12 3.00 46.00 37.00 33.67 235.837 236 92 29 29
30 548 - EYLÜL NAZ ŞÜMŞET 7 / B 8 10 4.67 5 4 3.67 8 2 7.33 6 3 5.00 6 1 5.67 9 3 8.00 42.00 23.00 34.33 232.385 247 94 30 30
31 667 - BENNU KOÇOĞLU 7 / C 11 9 8.00 2 6 0.00 6 1 5.67 0 8 -2.67 7 9 4.00 11 8 8.33 37.00 41.00 23.33 224.919 260 96 31 31
32 4 - SILA HİNDİ 7 / C 13 6 11.00 3 5 1.33 6 4 4.67 4 5 2.33 3 8 0.33 10 8 7.33 39.00 36.00 27.00 222.919 268 98 32 32
33 595 - NİHAL ARSLAN 7 / F 10 8 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 2 3.33 7 12 3.00 42.00 31.00 31.67 207.615 298 102 33 33
34 878 - ŞEVVAL BEGÜM ONUR 7 / B 10 8 7.33 5 5 3.33 8 1 7.67 5 5 3.33 4 13 -0.33 10 8 7.33 42.00 40.00 28.67 206.148 301 103 34 34
35 226 - DOĞA YILMAZ 7 / A 8 9 5.00 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 7 12 3.00 9 9 6.00 41.00 43.00 26.67 201.719 312 106 35 35
36 942 - YAREN EDİŞ 7 / G 11 8 8.33 4 6 2.00 9 1 8.67 8 2 7.33 3 13 -1.33 8 9 5.00 43.00 39.00 30.00 197.778 317 108 36 36
37 209 - HAMİT BEREN BAŞKARA 7 / D 7 8 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 5 9 2.00 9 10 5.67 35.00 43.00 20.67 183.956 346 114 37 37
38 238 - İLKER KATIRLI 7 / G 11 6 9.00 1 6 -1.00 2 6 0.00 4 5 2.33 5 7 2.67 3 7 0.67 26.00 37.00 13.67 175.096 367 118 38 38
39 174 - AZİZCAN KIRCA 7 / C 7 9 4.00 4 4 2.67 7 3 6.00 4 4 2.67 3 6 1.00 7 8 4.33 32.00 34.00 20.67 172.089 371 120 39 39
40 360 - EYLÜL AYDIN 7 / D 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 32.00 58.00 12.67 166.193 385 122 40 40
41 0 - TAHA AYDOĞAN 7 / B 7 11 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 29.00 59.00 9.33 152.311 423 127 41 41
42 587 - ZEYNEP SUDE YILDIRIM 7 / F 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 8 12 4.00 5 15 0.00 33.00 57.00 14.00 150.400 428 128 42 42
43 239 - EBUBEKİR ÇİL 7 / C 10 7 7.67 4 4 2.67 4 4 2.67 4 6 2.00 0 0 0.00 3 15 -2.00 25.00 36.00 13.00 144.474 441 132 43 43
44 730 - SELİN KURTARMIŞ 7 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 7 13 2.67 25.00 65.00 3.33 116.815 486 139 44 44
45 335 - EREN KAYA 7 / D 0 12 -4.00 2 6 0.00 5 4 3.67 1 6 -1.00 1 10 -2.33 5 8 2.33 14.00 46.00 -1.33 80.252 528 144 45 45
46 489 - YUDUM ORAK 7 / F 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 16 -1.33 2 18 -4.00 17.00 73.00 -7.33 71.363 532 146 46 46


