
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu 20-21 Vip Yayınları 8. Sınıf Deneme-6 2605 1114 398 94

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.20 5.62 11.32 6.46 2.73 5.55 7.59 1.83 6.98 5.12 3.21 4.05 6.93 5.25 5.18 10.14 7.47 7.65 49.43 26.10 40.73 273.033

İl Ortalaması 13.05 5.66 11.16 6.40 2.73 5.49 7.55 1.90 6.91 5.14 3.11 4.10 6.33 5.07 4.64 9.95 7.48 7.46 48.42 25.95 39.77 268.073
Okul Ortalaması 12.57 6.40 10.44 5.80 2.73 4.89 7.37 2.13 6.66 3.70 2.82 2.76 4.30 4.19 2.90 8.94 7.85 6.32 42.68 26.13 33.97 243.019

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 99530512824 - ZULİMAN AHMET 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 16 3 15.00 19 0 19.00 80.00 8.00 77.33 443.093 63 35 2 1
2 99146430376 - CEMİLE ÖMER 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 15 5 13.33 81.00 9.00 77.99 435.947 96 49 5 2
3 74 - RABİA YAZICI 8 / A 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 14 2 13.33 19 1 18.67 78.00 8.00 75.33 432.427 107 56 7 3
4 0 - ÇAĞDAŞ D ÇINAR 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 15 5 13.33 71.00 14.00 66.33 384.427 407 175 27 4
5 298 - AYŞE ÇAĞLAR 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 5 13.33 69.00 11.00 65.33 382.640 419 180 29 5
6 346 - BUSE TOYRAN 8 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 5 10.33 12 6 10.00 71.00 14.00 66.33 373.760 489 206 35 6
7 11768516016 - DİDE GÜÇLÜ 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 12 3 11.00 15 4 13.67 68.00 16.00 62.67 372.027 497 209 36 7
8 754 - ÖMER KANDEMİR 8 / A 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 4 7.67 15 5 13.33 69.00 13.00 64.67 368.453 522 216 38 8
9 20 - İNAYET ERDOĞAN 8 / 0 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 4 7.67 14 5 12.33 67.00 15.00 62.00 364.880 542 223 40 9

10 0 - SUDE GÜLER 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 11 4 9.67 13 1 12.67 66.00 13.00 61.68 363.173 549 228 42 10
11 122 - LETİFE EMİN 8 / 0 13 3 12.00 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 12 1 11.67 14 1 13.67 62.00 11.00 58.33 355.120 609 256 49 11
12 0 - ALMİRA * ERYİĞİT 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 3 10.00 14 6 12.00 65.00 19.00 58.66 354.213 615 257 50 12
13 593 - DORUK * DARAS 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 8 3 7.00 14 6 12.00 65.00 16.00 59.67 348.907 642 269 56 13
14 1037 - AYPERİ MIHCI 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 6 3.00 14 4 12.67 65.00 14.00 60.34 348.907 642 269 56 13
15 0 - SUDE PEKTAŞ 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 7 2.67 14 5 12.33 64.00 17.00 58.34 338.240 724 305 67 15
16 0 - ZAHİDE AHMET 8 / A 15 3 14.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 4 1.67 11 4 9.67 13 6 11.00 60.00 19.00 53.67 335.573 745 309 69 16
17 0 - KADİR YILDIZBAŞ 8 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 8 3 7.00 17 3 16.00 60.00 19.00 53.67 332.907 762 315 71 17
18 0 - YAREN * BAŞ 8 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 9 2 8.33 12 4 10.67 56.00 18.00 50.00 319.547 868 358 87 18
19 0 - ABDURRAHMANÖMER 8 / G 18 1 17.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 9 6 7.00 11 9 8.00 58.00 26.00 49.34 318.693 869 359 88 19
20 17 - CENNET ERDOĞAN 8 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 4 2.67 12 6 10.00 57.00 18.00 51.01 316.933 880 363 90 20
21 317 - BEYZA ORMAN 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 8 2.33 12 8 9.33 60.00 23.00 52.33 313.307 910 376 93 21
22 252 - GİZEM ÇUBUKCU 8 / B 18 1 17.67 7 2 6.33 10 0 10.00 7 2 6.33 3 6 1.00 11 5 9.33 56.00 16.00 50.66 309.760 945 384 96 22
23 44053406310 - METEHAN KILIÇ 8 / B 16 3 15.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 5 6 3.00 14 4 12.67 55.00 23.00 47.34 308.027 957 387 98 23
24 0 - SENA KARAKAYA 8 / B 16 2 15.33 3 1 2.67 9 0 9.00 8 2 7.33 4 1 3.67 11 3 10.00 51.00 9.00 48.00 305.333 989 399 102 24
25 0 - EFE ERDOĞAN 8 / A 13 6 11.00 4 5 2.33 10 0 10.00 9 1 8.67 3 5 1.33 16 4 14.67 55.00 21.00 48.00 300.000 1035 423 108 25
26 563 - BAHRETTİN İSHAKOĞLU 8 / 0 14 5 12.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 12 2 11.33 11 9 8.00 53.00 30.00 42.99 299.067 1045 428 111 26
27 719 - MÜCAHİT COŞKUN 8 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 10 6.67 57.00 23.00 49.34 297.360 1049 430 112 27
28 299 - ÖZGE BORAN 8 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 5 3.33 15 5 13.33 54.00 24.00 45.99 296.400 1063 436 115 28
29 0 - BETÜL TAŞDELEN 8 / B 14 3 13.00 8 0 8.00 8 1 7.67 7 0 7.00 3 4 1.67 9 7 6.67 49.00 15.00 44.01 274.267 1230 496 137 29
30 964 - SILA NUR YAŞAR 8 / C 14 4 12.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 3 4.00 4 7 1.67 10 4 8.67 49.00 22.00 41.68 272.507 1246 500 138 30
31 713 - MUSTAFA İLTER 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 1 3 0.00 2 1 1.67 13 6 11.00 46.00 20.00 39.34 270.693 1259 506 142 31
32 0 - SELİME İSA 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 3 3 2.00 6 5 4.33 11 8 8.33 49.00 26.00 40.33 270.640 1268 510 144 32
33 90 - AZRA ERGİN 8 / C 13 7 10.67 4 2 3.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 7 1.67 13 6 11.00 49.00 27.00 40.00 268.907 1278 514 146 33
34 680 - FATİH SARAÇ 8 / C 17 3 16.00 2 1 1.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 0 1.00 8 7 5.67 45.00 14.00 40.34 268.027 1286 518 147 34
35 342 - SUDE BALCI 8 / C 15 2 14.33 6 1 5.67 10 0 10.00 1 3 0.00 0 0 0.00 11 5 9.33 43.00 11.00 39.33 267.973 1288 519 148 35
36 756 - POYRAZ ÖZTÜRK 8 / D 14 5 12.33 6 3 5.00 9 1 8.67 0 2 -0.67 2 1 1.67 11 9 8.00 42.00 21.00 35.00 252.000 1433 576 170 36
37 439 - SULTAN ÖZTÜRK 8 / 0 16 2 15.33 5 2 4.33 10 0 10.00 0 4 -1.33 2 1 1.67 7 7 4.67 40.00 16.00 34.67 250.240 1448 579 171 37
38 11261533664 - AYŞE KÖSEOĞLU 8 / 0 13 6 11.00 6 3 5.00 6 2 5.33 9 1 8.67 0 0 0.00 10 8 7.33 44.00 20.00 37.33 248.427 1468 586 174 38
39 272 - İREMSU BURUCU 8 / 0 15 3 14.00 4 3 3.00 8 2 7.33 2 2 1.33 1 1 0.67 9 5 7.33 39.00 16.00 33.66 248.427 1468 586 174 38
40 795 - SENA UÇAR 8 / C 11 7 8.67 6 1 5.67 7 2 6.33 5 3 4.00 3 3 2.00 11 6 9.00 43.00 22.00 35.67 247.573 1472 588 176 40
41 400 - MUHAMMED KAPAĞAN 8 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 2 9 -1.00 11 7 8.67 49.00 30.00 39.01 245.813 1485 593 179 41
42 0 - FADİME ÖMER 8 / Z 13 7 10.67 3 7 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 8 6 6.00 10 7 7.67 40.00 31.00 29.68 244.053 1501 599 183 42
43 437 - ABDULKAHAR NURLUK 8 / G 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 1 0.67 2 5 0.33 9 11 5.33 43.00 26.00 34.33 242.187 1528 612 189 43
44 192 - HACER ABDURAHİM 8 / C 13 4 11.67 7 2 6.33 8 1 7.67 0 0 0.00 2 0 2.00 8 7 5.67 38.00 14.00 33.34 240.480 1538 618 192 44
45 0 - ÖZAY AYDIN 8 / E 12 8 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 8 3.33 10 10 6.67 46.00 38.00 33.32 240.400 1544 622 196 45
46 55 - HARUN RECEP YAZICI 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 6 -1.00 9 11 5.33 44.00 33.00 32.99 235.067 1589 643 207 46
47 3 - ŞEHİDE ALİ 8 / D 16 4 14.67 7 1 6.67 5 4 3.67 0 0 0.00 1 3 0.00 9 11 5.33 38.00 23.00 30.34 234.240 1593 644 208 47
48 215 - RABİA DOYSAK 8 / 0 13 7 10.67 4 5 2.33 9 1 8.67 2 0 2.00 4 3 3.00 8 10 4.67 40.00 26.00 31.34 232.480 1612 654 212 48
49 380 - DENİZ KAAN YANAR 8 / B 11 7 8.67 7 2 6.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 5 8 2.33 11 6 9.00 41.00 35.00 29.33 231.547 1626 661 214 49
50 792 - ALİYE TECELLİ 8 / B 15 5 13.33 3 3 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 8 2.33 8 12 4.00 42.00 37.00 29.66 231.520 1630 664 216 50
51 47 - DENİZ ÖNAL 8 / D 12 8 9.33 3 4 1.67 7 1 6.67 1 2 0.33 4 1 3.67 9 6 7.00 36.00 22.00 28.67 229.787 1642 669 217 51
52 92 - SAFİYE * ABDURAHİM 8 / 0 11 9 8.00 6 1 5.67 9 1 8.67 7 2 6.33 2 3 1.00 8 9 5.00 43.00 25.00 34.67 229.787 1642 669 217 51
53 49 - URAS CENGİZ 8 / C 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 7 6 5.00 7 13 2.67 44.00 39.00 31.00 228.000 1668 682 223 53
54 435 - EGE SÜNME 8 / C 11 8 8.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 3 7 0.67 10 9 7.00 41.00 27.00 32.00 228.000 1668 682 223 53
55 889 - SÜLEYMAN SAKLI 8 / C 11 7 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 8 1.33 9 11 5.33 44.00 36.00 32.00 226.213 1693 696 227 55
56 806 - SEFA PİR 8 / D 12 6 10.00 8 1 7.67 8 2 7.33 2 0 2.00 0 2 -0.67 7 10 3.67 37.00 21.00 30.00 214.667 1804 737 244 56
57 31858842368 - ARDA ÇETİN 8 / D 8 11 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 7 12 3.00 11 9 8.00 42.00 46.00 26.66 211.973 1839 755 255 57
58 54 - FATİH SAYGICI 8 / E 12 6 10.00 0 2 -0.67 9 0 9.00 2 2 1.33 3 2 2.33 5 6 3.00 31.00 18.00 24.99 207.520 1883 772 262 58
59 0 - ŞEVVAL ÖZPOLAT 8 / 0 16 4 14.67 6 3 5.00 9 1 8.67 0 7 -2.33 1 2 0.33 3 12 -1.00 35.00 29.00 25.34 204.907 1897 778 265 59
60 0 - İBRAHİM EMİN 8 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 9 0 9.00 0 3 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 11.00 27.33 204.880 1902 782 267 60
61 293 - ARDA YAVUZ 8 / E 15 5 13.33 4 3 3.00 6 2 5.33 3 4 1.67 0 3 -1.00 6 11 2.33 34.00 28.00 24.66 204.853 1906 784 269 61
62 0 - SEFA EYMEN YAVUZ 8 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 1 0.67 8 9 5.00 34.00 35.00 22.34 199.573 1951 801 276 62
63 254 - ELA HENDEK 8 / G 9 9 6.00 5 3 4.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 0 6 -2.00 10 8 7.33 35.00 34.00 23.67 193.333 2001 823 282 63
64 442 - GİZEM BİLGİN 8 / E 12 7 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 2 1.33 2 4 0.67 5 11 1.33 33.00 32.00 22.34 190.693 2033 837 287 64
65 660 - MERVE SUCU 8 / 0 12 7 9.67 4 1 3.67 7 2 6.33 2 6 0.00 0 3 -1.00 6 8 3.33 31.00 27.00 22.00 190.667 2035 839 288 65
66 890 - SÜMEYRA KARTAL 8 / D 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 0 2 -0.67 1 2 0.33 6 13 1.67 32.00 32.00 21.33 190.667 2035 839 288 65
67 0 - İLAYDANUR AYTAŞ 8 / E 12 6 10.00 5 4 3.67 7 2 6.33 1 3 0.00 0 1 -0.33 5 9 2.00 30.00 25.00 21.67 188.907 2059 853 294 67
68 0 - CANTUĞ AĞRALI 8 / C 7 13 2.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 4 10 0.67 8 12 4.00 40.00 43.00 25.68 188.053 2067 855 296 68
69 0 - ULAŞ CİNGÖZ 8 / 0 11 6 9.00 5 2 4.33 7 3 6.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 5 8 2.33 29.00 23.00 21.33 186.213 2087 867 298 69
70 0 - EFE GÜL 8 / D 10 8 7.33 4 4 2.67 5 3 4.00 1 3 0.00 0 5 -1.67 9 6 7.00 29.00 29.00 19.33 185.307 2100 871 300 70
71 631 - KEREM * VURAL 8 / D 8 11 4.33 5 4 3.67 7 3 6.00 2 4 0.67 0 7 -2.33 11 7 8.67 33.00 36.00 21.01 184.480 2102 872 301 71
72 0 - MUSTAFA SEYFULLH 0 / 0 15 4 13.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 1 6 -1.00 6 14 1.33 29.00 36.00 17.00 182.667 2116 876 302 72
73 358 - CEM SARICAN 8 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 4 -1.33 1 3 0.00 6 10 2.67 32.00 32.00 21.34 181.813 2118 877 303 73
74 0 - BATUHAN AĞKUŞ 8 / K 12 5 10.33 3 2 2.33 2 3 1.00 2 3 1.00 3 1 2.67 1 3 0.00 23.00 17.00 17.33 180.880 2129 884 308 74
75 535 - EMRE * KÜTÜK 8 / G 11 8 8.33 7 1 6.67 7 2 6.33 0 4 -1.33 0 0 0.00 4 11 0.33 29.00 26.00 20.33 177.307 2152 895 311 75
76 875 - SUDE DENİZ 8 / E 12 7 9.67 3 5 1.33 8 2 7.33 1 0 1.00 0 0 0.00 2 10 -1.33 26.00 24.00 18.00 170.240 2198 910 317 76
77 182 - ÖZGÜL MAHO 8 / C 9 10 5.67 4 5 2.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 0 2 -0.67 5 7 2.67 27.00 27.00 18.00 168.453 2215 918 322 77
78 0 - EYÜP KARAGÜZEL 8 / G 9 8 6.33 4 3 3.00 6 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 1.00 24.00 26.00 15.33 160.427 2281 952 335 78
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 658 - MERTCAN EKİN 8 / 0 6 12 2.00 4 4 2.67 7 2 6.33 1 4 -0.33 0 2 -0.67 8 10 4.67 26.00 34.00 14.67 155.120 2316 967 342 79
80 0 - ENES OKUMUŞ 8 / 0 10 7 7.67 3 5 1.33 2 6 0.00 0 0 0.00 2 6 0.00 5 9 2.00 22.00 33.00 11.00 155.120 2316 967 342 79
81 846 - RAZİYE TECELLİ 8 / E 8 12 4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 0 0 0.00 4 6 2.00 5 14 0.33 28.00 41.00 14.33 155.093 2321 971 344 81
82 11714517760 - EMİRHAN KAMAR 8 / G 8 7 5.67 0 0 0.00 3 2 2.33 1 1 0.67 2 0 2.00 2 7 -0.33 16.00 17.00 10.34 147.147 2356 986 346 82
83 0 - A DA ÇAĞLAR 8 / F 7 11 3.33 5 3 4.00 5 4 3.67 3 3 2.00 5 11 1.33 4 14 -0.67 29.00 46.00 13.66 147.067 2359 988 348 83
84 0 - ARDA GÖKÇE 8 / G 8 7 5.67 0 4 -1.33 3 4 1.67 0 0 0.00 2 2 1.33 3 5 1.33 16.00 22.00 8.67 145.333 2368 994 352 84
85 674 - MİNA DEMİREL 8 / D 10 10 6.67 4 4 2.67 4 6 2.00 0 6 -2.00 0 3 -1.00 6 14 1.33 24.00 43.00 9.67 144.453 2372 997 354 85
86 362 - CEMRE M KAMAR 8 / E 9 11 5.33 6 3 5.00 7 3 6.00 1 7 -1.33 4 9 1.00 2 16 -3.33 29.00 49.00 12.67 141.787 2382 1002 359 86
87 0 - BEYZA TÜZÜN 8 / G 6 10 2.67 0 0 0.00 5 1 4.67 1 0 1.00 2 4 0.67 0 0 0.00 14.00 15.00 9.01 132.933 2426 1023 365 87
88 0 - BERAT ŞEN 8 / G 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 0 0 0.00 5 15 0.00 24.00 46.00 8.67 130.240 2440 1029 369 88
89 0 - EFE KARAKOÇÇ 8 / 0 6 14 1.33 4 3 3.00 2 5 0.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 5 9 2.00 17.00 33.00 5.99 123.067 2476 1045 373 89
90 0 - MUSAB UYAR 8 / 0 5 14 0.33 1 8 -1.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 7 12 3.00 5 14 0.33 25.00 60.00 4.99 123.067 2476 1045 373 89
91 0 - SEMA ÇAĞLAR 8 / E 6 10 2.67 2 2 1.33 2 6 0.00 0 0 0.00 1 2 0.33 1 10 -2.33 12.00 30.00 2.00 107.120 2541 1080 386 91
92 0 - EFE ARAZ 8 / D 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 8 12 4.00 3 17 -2.67 23.00 67.00 0.66 105.307 2551 1083 387 92
93 0 - ERHAN KURTARMIŞ 8 / 0 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 2 15 -3.00 23.00 64.00 1.68 100.053 2562 1088 389 93
94 0 - EMRE DEMİR 8 / G 4 14 -0.67 4 5 2.33 3 6 1.00 1 7 -1.33 2 18 -4.00 4 10 0.67 18.00 60.00 -2.00 84.000 2597 1110 397 94


