
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN ORTA OKULU 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 7144 140 40 40

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 6.65 7.53 4.13 5.46 4.05 4.11 7.00 2.63 6.13 3.90 4.51 2.40 5.56 6.50 3.40 5.98 7.00 3.64 34.55 32.23 23.81 209.209

İl Ortalaması 8.09 5.91 6.11 6.66 2.85 5.71 7.59 1.49 7.10 5.91 2.79 4.98 7.11 4.55 5.59 7.97 4.93 6.33 43.33 22.52 35.82 271.281
Okul Ortalaması 7.78 6.28 5.68 6.70 2.85 5.75 8.38 1.48 7.88 6.72 2.52 5.88 7.47 4.78 5.88 8.60 4.38 7.14 45.65 22.27 38.23 279.719

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 561 - MEHMETHAN AKSAN 7 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 15 0 15.00 71.00 4.00 69.67 466.990 24 1 1 1
2 177 - BARTU BERKE KARAKOÇ 7 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 13 2 12.33 13 2 12.33 68.00 7.00 65.66 436.438 125 6 2 2
3 246 - EFSA TOPALOĞLU 7 / G 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 14 1 13.67 66.00 9.00 63.01 423.848 180 7 3 3
4 777 - FİDAN K ÖZDEMİRCİ 7 / B 11 3 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 12 2 11.33 14 1 13.67 66.00 7.00 63.67 421.276 198 9 4 4
5 159 - ALİ BAYRAM 7 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 2 12.33 13 2 12.33 63.00 12.00 59.00 400.895 314 12 5 5
6 417 - ARDA NEŞVAT 7 / G 9 5 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 3 11.00 13 2 12.33 60.00 14.00 55.33 380.590 473 15 6 6
7 25700 - EGE KORKMAZ 7 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 2 7.33 11 4 9.67 15 0 15.00 53.00 22.00 45.67 360.362 641 20 7 7
8 171 - ATA SÜTMEN 7 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 14 1 13.67 8 3 7.00 58.00 13.00 53.67 360.343 643 21 8 8
9 80 - GÜLSE YÜKSEL 7 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 1 11.67 10 4 8.67 56.00 16.00 50.67 360.343 643 21 8 8

10 190 - NURHAK US U 7 / E 8 7 5.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 6 7.00 14 1 13.67 59.00 16.00 53.67 352.743 721 27 10 10
11 195 - BERİL NAZ PEHLİVAN 7 / A 11 4 9.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 5 6.33 11 3 10.00 57.00 15.00 52.00 347.619 774 30 11 11
12 540 - KAĞAN DOĞAN 7 / C 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 4 8.67 54.00 15.00 48.99 347.600 780 31 12 12
13 453 - GÖKAY GÜL 7 / D 9 5 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 2 9.33 10 5 8.33 55.00 16.00 49.66 337.390 893 34 13 13
14 179 - BAŞARAN KARAMAN 7 / B 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 1 4.67 11 3 10.00 10 3 9.00 50.00 18.00 44.01 332.400 943 36 14 14
15 383 - TUANA ÜNVER 7 / B 11 4 9.67 7 3 6.00 7 2 6.33 10 0 10.00 10 5 8.33 8 4 6.67 53.00 18.00 47.00 330.495 968 37 15 15
16 274 - ELANUR KORKMAZ 7 / G 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 7 3 6.00 12 3 11.00 50.00 20.00 43.34 312.095 1174 44 16 16
17 369 - EYLÜL DEMİR 7 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 3 9.00 52.00 16.00 46.67 307.010 1247 48 17 17
18 952 - TALHA ZEYDAN 7 / G 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 8 4.33 9 6 7.00 52.00 23.00 44.33 304.438 1278 49 18 18
19 1036 - EREN YILMAZ ALP 7 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 11 3 10.00 5 9 2.00 52.00 21.00 45.00 301.886 1315 50 19 19
20 763 - RÜMEYSA ÇIN 7 / F 8 6 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 4 6.67 8 5 6.33 49.00 20.00 42.33 289.200 1485 56 20 20
21 0 - AHME TK DURU 0 / 0 8 6 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 9 4 7.67 45.00 20.00 38.34 281.600 1594 61 21 21
22 239 - EBUBEK İR ÇİL 7 / C 7 5 5.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 2 6.33 0 0 0.00 12 0 12.00 43.00 8.00 40.33 275.848 1691 66 22 22
23 551 - AHMET MURAT DAN IŞ 7 / C 8 6 6.00 7 2 6.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 7 5.67 8 7 5.67 47.00 26.00 38.33 272.095 1737 69 23 23
24 755 - ROJDA KOÇER 7 / F 7 8 4.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 7 4.67 9 6 7.00 49.00 25.00 40.66 268.876 1805 73 24 24
25 240 - ECE ÇALIŞKAN 7 / E 7 6 5.00 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 4 5.67 6 5 4.33 46.00 18.00 40.01 261.924 1923 78 25 25
26 942 - YAREN EDİŞ 7 / G 7 7 4.67 5 1 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 5 4.33 8 6 6.00 45.00 20.00 38.34 258.743 1979 80 26 26
27 595 - NİHAL ARSLAN 7 / F 5 7 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 3 3.00 10 2 9.33 40.00 21.00 33.00 248.571 2165 88 27 27
28 548 - EYLÜL NAZ ŞÜMŞET 7 / B 5 7 2.67 4 3 3.00 6 4 4.67 5 3 4.00 7 3 6.00 6 1 5.67 33.00 21.00 26.01 231.486 2516 96 28 28
29 878 - ŞEVVAL BEGÜM ONUR 7 / B 8 6 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 8 2.33 5 7 2.67 40.00 29.00 30.33 220.629 2783 99 29 29
30 605 - NUREFŞAN CİVELEK 7 / C 7 7 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 3 2 2.33 6 4 4.67 3 3 2.00 33.00 22.00 25.67 213.695 2938 102 30 30
31 174 - AZİZCAN KIRCA 7 / C 3 7 0.67 6 3 5.00 7 2 6.33 5 3 4.00 7 4 5.67 6 4 4.67 34.00 23.00 26.34 213.086 2948 103 31 31
32 667 - BENNU KOÇOĞLU 7 / C 7 6 5.00 4 5 2.33 6 4 4.67 1 6 -1.00 6 6 4.00 6 6 4.00 30.00 33.00 19.00 210.476 3024 106 32 32
33 541 - KARDELEN ALTUNDEMİR 7 / D 3 10 -0.33 5 4 3.67 9 1 8.67 2 5 0.33 5 9 2.00 6 6 4.00 30.00 35.00 18.34 167.333 4249 121 33 33
34 209 - HAMİ TBEREN BAŞKARA 7 / D 5 8 2.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 4 6 2.00 2 9 -1.00 32.00 29.00 22.33 161.562 4451 124 34 34
35 4 - SILA HİNDİ 7 / C 5 9 2.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 2 5.33 1 8 -1.67 4 8 1.33 32.00 31.00 21.66 150.743 4787 126 35 35
36 335 - EREN KA * 7 / D 5 10 1.67 4 5 2.33 9 1 8.67 0 8 -2.67 4 7 1.67 3 7 0.67 25.00 38.00 12.34 146.419 4952 128 36 36
37 360 - EYLÜL AYDIN 7 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 23.00 52.00 5.67 139.371 5170 129 37 37
38 298 - İLKER KA IRL I 7 / G 3 6 1.00 5 2 4.33 3 4 1.67 0 7 -2.33 0 8 -2.67 4 4 2.67 15.00 31.00 4.67 114.610 6044 133 38 38
39 0 - 7 / E 4 11 0.33 4 5 2.33 7 3 6.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 25.00 49.00 8.66 106.952 6275 137 39 39
40 517 - İBRAHİM AĞIN 7 / C 1 14 -3.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 12 -2.00 5 9 2.00 15.00 58.00 -4.34 70.762 6997 140 40 40


