
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ AHMET ZİYLAN ORTA OKULU 8.SINIF GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-8 2130 366 313 85

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.73 6.90 9.43 6.09 3.16 5.03 7.09 2.46 6.27 6.15 1.96 5.50 6.08 5.41 4.27 10.98 6.83 8.70 48.11 26.72 39.21 257.654

İl Ortalaması 11.26 7.04 8.91 5.76 3.10 4.72 6.66 2.64 5.78 5.85 1.77 5.26 4.66 4.34 3.21 10.38 7.01 8.04 44.57 25.91 35.93 242.849
Okul Ortalaması 10.85 7.54 8.33 5.22 3.48 4.06 6.36 2.85 5.42 4.95 1.48 4.46 4.39 3.87 3.10 10.93 7.27 8.51 42.71 26.49 33.87 238.794

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 717 - CEMİLE ÖMER 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 0 19.00 18 2 17.33 81.00 8.00 78.34 442.726 38 2 2 1
2 876 - SUDE GÜLER 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 1 15.67 17 3 16.00 78.00 9.00 75.01 422.993 80 5 5 2
3 0 - ZULİMAN AH MET 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 3 5.00 11 3 10.00 18 2 17.33 68.00 15.00 63.00 380.000 239 21 18 3
4 563 - BAHRETTİN İSHAKOĞLU 8 / G 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 13 3 12.00 17 3 16.00 69.00 17.00 63.33 377.511 249 23 20 4
5 392 - EFE ERDOĞAN 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 3 7.00 19 0 19.00 68.00 12.00 63.99 369.600 282 28 24 5
6 593 - DORUK DARAS 8 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 4 10.67 17 3 16.00 70.00 16.00 64.67 367.674 288 29 25 6
7 0 - ABDULCELİL NURLUK 0 / 0 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 12 1 11.67 16 4 14.67 67.00 16.00 61.67 367.674 288 29 25 6
8 0 - AMİNE K 8 / H 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 3 7.00 17 3 16.00 68.00 13.00 63.66 367.644 292 31 27 8
9 298 - AYŞE ÇAĞLAR 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 6 5 4.33 19 1 18.67 68.00 13.00 63.67 361.748 319 32 28 9

10 0 - ZAHİDE AHMET 8 / A 14 4 12.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 11 1 10.67 16 4 14.67 65.00 15.00 60.01 357.837 340 35 31 10
11 20 - İNAYET ERDOĞAN 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 1 7.67 8 4 6.67 20 0 20.00 63.00 17.00 57.34 352.370 365 40 36 11
12 346 - BUSE TOYRAN 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 7 6.67 17 2 16.33 65.00 20.00 58.33 347.881 389 42 38 12
13 600 - ALMİRA ERYİĞİT 8 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 3 12.00 16 4 14.67 66.00 20.00 59.34 342.000 421 47 43 13
14 261 - KADİR YILDIZBAŞ 8 / A 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 3 4 1.67 18 2 17.33 63.00 14.00 58.34 341.985 423 48 44 14
15 340 - SUDE PEKTAŞ 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 4 5.67 16 4 14.67 64.00 16.00 58.68 338.089 444 52 48 15
16 352 - DİDE GÜÇLÜ 8 / A 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 15 5 13.33 62.00 18.00 56.00 334.074 472 57 53 16
17 317 - BEYZA ORMAN 8 / B 18 2 17.33 4 6 2.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 6 4.00 14 6 12.00 58.00 24.00 50.00 322.207 548 65 59 17
18 719 - MÜCAHİT COSKUN 8 / B 14 6 12.00 5 5 3.33 7 3 6.00 9 1 8.67 8 3 7.00 14 6 12.00 57.00 24.00 49.00 310.370 623 78 69 18
19 754 - ÖMER FARUK KANDEMİR 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 7 2.67 13 5 11.33 60.00 20.00 53.33 306.430 644 82 72 19
20 17 - CENNET ERDOĞAN 8 / A 13 6 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 6 3 5.00 15 5 13.33 58.00 20.00 51.33 306.400 647 83 73 20
21 252 - GİZEM ÇUBUKCU 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 7 1 6.67 10 0 10.00 8 5 6.33 11 5 9.33 57.00 20.00 50.33 303.407 666 87 77 21
22 36 - ÇAĞDAA ÇINAR 8 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 3 5.00 14 6 12.00 55.00 24.00 47.00 292.607 743 103 90 22
23 46 - ABDURRAHMAN ÖMER 8 / G 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 1 10.67 12 8 9.33 56.00 26.00 47.34 288.667 772 106 93 23
24 71 - BETÜL TAŞDELEN 8 / B 17 1 16.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 10 7 7.67 54.00 18.00 48.01 286.726 784 108 95 24
25 811 - SENA KARAKAYA 8 / B 16 2 15.33 6 1 5.67 9 1 8.67 10 0 10.00 1 1 0.67 11 7 8.67 53.00 12.00 49.01 282.252 817 111 98 25
26 1037 - ZEYNEP AYPERİ MIHCI 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 6 1 5.67 11 8 8.33 55.00 21.00 48.00 280.756 822 113 100 26
27 0 - FADİME ÖMER 8 / Z 9 9 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 2 4.33 6 2 5.33 16 4 14.67 50.00 23.00 42.33 278.267 841 117 103 27
28 0 - SANİYE 8 / 0 14 5 12.33 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 8 8 5.33 11 8 8.33 49.00 25.00 40.66 275.748 868 123 108 28
29 137 - BERKCAN YILMAZ 8 / B 12 6 10.00 3 4 1.67 7 3 6.00 5 0 5.00 3 3 2.00 15 3 14.00 45.00 19.00 38.67 272.844 896 129 114 29
30 299 - ÖZGE BORAN 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 1 6.67 4 7 1.67 15 5 13.33 49.00 30.00 39.01 260.015 1012 143 125 30
31 342 - SUDE BALCI 8 / C 10 5 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 4 0 4.00 1 0 1.00 14 2 13.33 43.00 13.00 38.66 257.985 1024 147 129 31
32 403 - MUTTALİP BARAT 8 / C 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 3 5.00 1 1 0.67 9 8 6.33 47.00 21.00 40.00 255.570 1048 150 131 32
33 45 - ÖZAY AYDIN 8 / E 11 9 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 3 2 2.33 7 9 4.00 12 8 9.33 50.00 31.00 39.66 253.556 1066 155 135 33
34 55 - HARUNRECEP YAZICI 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 2 4 0.67 11 9 8.00 50.00 26.00 41.34 253.111 1068 156 136 34
35 49 - URAS CENGİZ 8 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 11 9 8.00 49.00 31.00 38.67 249.156 1097 163 142 35
36 400 - MUHAMMED KAPAĞAN 8 / B 9 9 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 14 5 12.33 52.00 25.00 43.67 249.141 1099 164 143 36
37 0 - SELİME İSA 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 2 0 2.00 0 0 0.00 3 0 3.00 11 6 9.00 36.00 15.00 31.00 248.148 1117 167 146 37
38 680 - FATİH SARAÇ 8 / C 11 7 8.67 1 1 0.67 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 13 5 11.33 44.00 14.00 39.34 247.170 1126 170 149 38
39 713 - MUSTAFA İLTER 8 / B 13 5 11.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 2 3.33 2 1 1.67 11 9 8.00 44.00 23.00 36.33 247.156 1129 171 150 39
40 756 - POYRAZ ÖZTÜRK 8 / D 13 6 11.00 2 5 0.33 1 6 -1.00 1 0 1.00 1 1 0.67 14 3 13.00 32.00 21.00 25.00 246.681 1134 172 151 40
41 0 - ALİYE 0 / 0 12 7 9.67 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 7 2.67 10 7 7.67 48.00 30.00 38.01 245.244 1145 174 153 41
42 806 - SEFA PİR 8 / B 12 5 10.33 6 2 5.33 8 2 7.33 3 2 2.33 2 4 0.67 11 5 9.33 42.00 20.00 35.32 242.681 1177 180 158 42
43 92 - SAFİYE ABDURAHİM 8 / B 15 4 13.67 6 2 5.33 7 2 6.33 6 2 5.33 2 7 -0.33 9 10 5.67 45.00 27.00 36.00 237.822 1219 187 165 43
44 888 - HAM * KAR ANLII 8 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 6 14 1.33 11 9 8.00 43.00 37.00 30.66 228.356 1294 202 174 44
45 47 - DENİZ ÖNAL 8 / D 14 6 12.00 0 3 -1.00 4 3 3.00 0 0 0.00 4 5 2.33 10 10 6.67 32.00 27.00 23.00 227.407 1305 203 175 45
46 0 - İBRAHİM EMİN 0 / 0 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 2 0.33 11 8 8.33 45.00 27.00 35.99 227.363 1311 205 177 46
47 889 - SÜLEYMAN SAKLI 8 / C 12 8 9.33 6 2 5.33 7 1 6.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 11 9 8.00 45.00 27.00 35.99 227.363 1311 205 177 46
48 254 - ELA HENDEK 8 / G 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 1 9 -2.00 12 8 9.33 48.00 30.00 37.99 225.881 1324 209 180 48
49 3 - ŞEHİDE ALİ 8 / H 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 3 5.00 1 0 1.00 11 6 9.00 41.00 26.00 32.33 221.985 1361 216 185 49
50 656 - SEBUR BATUR 8 / E 9 11 5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 2 3.33 4 0 4.00 10 6 8.00 38.00 28.00 28.66 219.481 1384 222 191 50
51 795 - SENA UÇAR 8 / C 10 6 8.00 6 2 5.33 8 2 7.33 3 1 2.67 2 3 1.00 10 9 7.00 39.00 23.00 31.33 217.526 1398 226 195 51
52 380 - DENİZ KAAN YANAR 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 6 3.00 9 8 6.33 41.00 36.00 29.00 215.541 1411 227 196 52
53 0 - AKİDE 8 / D 10 10 6.67 5 5 3.33 5 5 3.33 0 0 0.00 3 0 3.00 11 9 8.00 34.00 29.00 24.33 214.578 1417 228 197 53
54 0 - SEVVAL ÖZ OLAT 8 / D 11 9 8.00 6 3 5.00 6 4 4.67 1 0 1.00 2 2 1.33 10 8 7.33 36.00 26.00 27.33 214.533 1420 229 198 54
55 420 - EFE GÜL 8 / D 12 5 10.33 5 5 3.33 6 4 4.67 0 2 -0.67 2 3 1.00 8 9 5.00 33.00 28.00 23.66 207.630 1463 237 206 55
56 750 - AYŞE KÖSEOĞLU 8 / G 6 5 4.33 7 2 6.33 5 3 4.00 9 1 8.67 2 2 1.33 9 7 6.67 38.00 20.00 31.33 201.215 1513 247 214 56
57 192 - HACER ABDURAHİM 8 / H 9 8 6.33 4 4 2.67 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 6.67 30.00 20.00 23.34 192.356 1584 263 226 57
58 104 - ALİ İSA 8 / B 12 7 9.67 0 1 -0.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 0 2 -0.67 8 7 5.67 20.00 19.00 13.67 185.452 1642 273 236 58
59 804 - SEFA E*EN Y AVUZ 8 / E 7 8 4.33 7 3 6.00 7 2 6.33 0 0 0.00 1 0 1.00 9 10 5.67 31.00 23.00 23.33 183.452 1651 275 237 59
60 215 - NUR DOYSAK 8 / D 11 7 8.67 3 0 3.00 5 4 3.67 1 0 1.00 4 5 2.33 5 12 1.00 29.00 28.00 19.67 182.474 1660 276 238 60
61 545 - ENES OKUMUŞ 8 / E 11 8 8.33 9 1 8.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 2 -0.67 7 13 2.67 32.00 29.00 22.33 178.993 1687 280 241 61
62 442 - GİZEM BİLGİN 8 / E 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 2 3 1.00 6 6 4.00 8 12 4.00 32.00 45.00 17.00 172.607 1718 284 245 62
63 437 - ABDULKAHAR NURLUK 8 / B 10 10 6.67 1 8 -1.67 6 4 4.67 3 5 1.33 2 1 1.67 7 13 2.67 29.00 41.00 15.34 171.659 1726 286 247 63
64 637 - ULAŞ CİNGÖZ 8 / D 8 9 5.00 5 3 4.00 2 5 0.33 0 0 0.00 1 5 -0.67 9 7 6.67 25.00 29.00 15.33 171.600 1728 287 248 64
65 614 - İLAYDANURAYTAŞ 8 / E 8 12 4.00 6 3 5.00 4 6 2.00 3 3 2.00 2 5 0.33 8 8 5.33 31.00 37.00 18.66 170.578 1736 289 250 65
66 875 - SUDE DENZ 8 / E 7 8 4.33 0 0 0.00 4 4 2.67 1 0 1.00 1 2 0.33 9 9 6.00 22.00 23.00 14.33 168.607 1748 290 251 66
67 54 - FATİH SAYGICI 8 / E 7 5 5.33 1 1 0.67 7 1 6.67 2 3 1.00 3 4 1.67 5 8 2.33 25.00 22.00 17.67 167.644 1754 291 252 67
68 916 - MÜCAHİT MERDAN 8 / C 6 9 3.00 3 3 2.00 5 0 5.00 1 0 1.00 0 0 0.00 8 7 5.67 23.00 19.00 16.67 163.230 1774 297 256 68
69 182 - ÖZGÜL MAHO 8 / C 10 7 7.67 2 5 0.33 8 2 7.33 2 0 2.00 0 1 -0.33 4 12 0.00 26.00 27.00 17.00 157.807 1810 306 262 69
70 846 - RAZİYE TECELLİ 8 / E 3 15 -2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 0 3.00 5 0 5.00 8 12 4.00 29.00 37.00 16.67 155.807 1822 308 264 70
71 518 - EMİRHAN KAMAR 8 / G 8 4 6.67 1 2 0.33 2 3 1.00 0 0 0.00 1 3 0.00 5 9 2.00 17.00 21.00 10.00 153.348 1834 311 267 71
72 1004 - ÖMÜR ÖZNUR BOZ AĞ 8 / E 10 10 6.67 5 4 3.67 4 5 2.33 2 5 0.33 0 0 0.00 4 11 0.33 25.00 35.00 13.33 150.859 1844 313 269 72
73 631 - KEREM VURAL 8 / D 6 9 3.00 1 7 -1.33 6 4 4.67 4 4 2.67 4 3 3.00 5 12 1.00 26.00 39.00 13.01 150.385 1847 316 272 73
74 896 - HALİT KARAHANLI 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 8 4 6.67 20.00 32.00 9.34 137.570 1916 329 283 74
75 386 - EFE ARAZ 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 28.00 62.00 7.33 134.548 1932 333 287 75
76 0 - MUSAB UYAR 8 / F 5 13 0.67 2 8 -0.67 2 4 0.67 0 0 0.00 6 12 2.00 7 12 3.00 22.00 49.00 5.67 133.600 1936 335 289 76
77 0 - ABDULLAH GÖKTÜRK 8 / H 1 19 -5.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 2 1.33 3 9 0.00 11 9 8.00 28.00 48.00 12.00 129.644 1951 337 291 77
78 0 - MUSTFA SEYFULLH 0 / 0 5 14 0.33 2 3 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 11 4.33 15.00 28.00 5.66 129.096 1953 339 293 78
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79 552 - ERHAN KURTARMIŞ 8 / G 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.67 124.696 1973 342 295 79
80 189 - FURKAN KELEŞ 8 / G 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 0 0.00 7 13 2.67 22.00 48.00 6.00 120.756 1985 345 297 80
81 434 - EFE KARAKOÇ 8 / G 2 8 -0.67 0 0 0.00 2 8 -0.67 1 3 0.00 0 0 0.00 5 8 2.33 10.00 27.00 0.99 108.844 2014 347 298 81
82 808 - S E L İ N P A M U K 8 / E 2 11 -1.67 0 8 -2.67 3 5 1.33 3 7 0.67 3 11 -0.67 6 8 3.33 17.00 50.00 0.32 104.874 2026 349 300 82
83 362 - CEMRE KAMAR 8 / E 6 12 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 3 14 -1.67 4 15 -1.00 23.00 60.00 3.00 101.467 2034 353 304 83
84 527 - EMRE DEMİR 8 / G 7 9 4.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 2 4 0.67 2 12 -2.00 2 14 -2.67 17.00 53.00 -0.67 96.030 2049 355 306 84
85 819 - VARİS MH 8 / L 1 9 -2.00 5 5 3.33 7 2 6.33 0 0 0.00 0 6 -2.00 1 9 -2.00 14.00 31.00 3.66 78.756 2094 365 312 85


