
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İstanbul SİLİVRİ AHMET ZİYLAN ORTA OKULU 20-21 Yanıt Yayınları 8. Sınıf Deneme 4 9165 2059 80 80

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.97 6.71 9.73 7.59 1.78 6.99 8.29 1.26 7.87 5.65 2.50 4.81 7.72 4.24 6.30 12.35 5.59 10.49 53.56 22.09 46.20 293.929

İl Ortalaması 12.21 6.55 10.03 7.75 1.66 7.20 8.17 1.28 7.74 5.96 2.31 5.19 7.26 3.89 5.97 12.50 5.46 10.68 53.84 21.15 46.80 295.905
Okul Ortalaması 11.36 7.28 8.94 6.91 2.09 6.22 8.21 1.48 7.72 4.11 2.17 3.39 5.85 4.08 4.49 11.96 5.92 9.99 48.41 23.01 40.74 271.096

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - CEMİLE TARIM 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 87.00 3.00 86.00 482.213 84 23 1 1
2 99530512824 - ZULİMAN AHMET 8 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 19 1 18.67 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 460.933 360 79 2 2
3 593 - DORUK DARAS 8 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 19 0 19.00 17 3 16.00 81.00 8.00 78.34 444.907 680 140 3 3
4 298 - AYŞE ÇAĞLAR 8 / A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 16 0 16.00 19 1 18.67 81.00 5.00 79.34 443.147 712 145 4 4
5 0 - SUDE GÜLER 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 16 1 15.67 18 2 17.33 77.00 10.00 73.68 423.600 1173 244 5 5
6 0 - RABİA YAZICI 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 1 13.67 16 4 14.67 77.00 8.00 74.34 420.027 1268 267 6 6
7 0 - ABDULCELİL NURLUK 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 15 5 13.33 17 3 16.00 77.00 13.00 72.66 418.187 1341 285 7 7
8 0 - ALMİRA ERYİĞİT 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 14 2 13.33 18 2 17.33 76.00 10.00 72.67 414.667 1402 293 8 8
9 0 - ZAHİDE AHMET 0 / 0 11 8 8.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 0 9.00 17 1 16.67 19 1 18.67 76.00 10.00 72.67 410.240 1506 315 9 9

10 20 - İNAYET ERDOĞAN 8 / 0 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 14 1 13.67 19 1 18.67 74.00 11.00 70.34 409.360 1513 318 10 10
11 0 - EFE ERDOĞAN 8 / A 16 3 15.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 13 0 13.00 17 2 16.33 72.00 9.00 68.99 402.187 1736 368 11 11
12 14633419450 - ZEYNEP MIHCI 8 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 4 5.67 17 3 16.00 73.00 8.00 70.34 395.147 1890 406 12 12
13 346 - BUSE TOYRAN 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 14 4 12.67 15 5 13.33 73.00 15.00 68.00 386.213 2125 461 13 13
14 0 - LETİFE EMİN 8 / 0 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 11 0 11.00 15 3 14.00 68.00 11.00 64.34 377.360 2339 506 14 14
15 0 - ÇAĞDAŞ ÇINAR J 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 3 8.00 18 2 17.33 68.00 14.00 63.33 368.427 2579 557 15 15
16 11768516016 - DİDE GÜÇLÜ 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 12 0 12.00 14 5 12.33 67.00 14.00 62.33 363.093 2720 600 16 16
17 17 - CENNET ERDOĞAN 8 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 6 2.00 7 2 6.33 18 2 17.33 63.00 15.00 58.00 354.213 2930 649 17 17
18 0 - BETÜL Z TAŞDELEN 8 / B 15 3 14.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 1 6.67 7 1 6.67 15 3 14.00 63.00 9.00 60.01 352.480 2974 657 18 18
19 0 - AMİNE KURBANİ 8 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 0 0 0.00 7 1 6.67 16 4 14.67 60.00 8.00 57.34 352.480 2974 657 18 18
20 754 - ÖMER K KANDEMİR 8 / A 15 4 13.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 2 7.33 5 4 3.67 17 3 16.00 65.00 13.00 60.67 350.693 3027 670 20 20
21 0 - KADİR YILDIZBAŞ 8 / A 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 4 2.67 7 2 6.33 18 2 17.33 63.00 14.00 58.33 350.640 3053 675 21 21
22 0 - ABDULAZİZ ABDULLA 8 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 3 7 0.67 8 3 7.00 13 7 10.67 63.00 18.00 57.01 348.933 3073 679 22 22
23 317 - BEYZA ORMAN 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 5 11 1.33 18 2 17.33 66.00 20.00 59.33 347.093 3138 698 23 23
24 719 - MÜCAHİT COŞKUN 8 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 3 4 1.67 14 6 12.00 64.00 13.00 59.67 341.787 3260 724 24 24
25 0 - SELİME İSA 8 / 0 13 6 11.00 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 12 1 11.67 14 4 12.67 58.00 12.00 54.01 338.267 3351 742 25 25
26 380 - DENİZ KAAN YANAR 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 4 5.67 14 4 12.67 62.00 17.00 56.34 331.147 3547 793 26 26
27 0 - YAREN V BAŞ 8 / 0 16 4 14.67 8 2 7.33 8 1 7.67 5 2 4.33 5 5 3.33 16 3 15.00 58.00 17.00 52.33 327.547 3659 827 27 27
28 299 - ÖZGE BORAN 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 2 4.33 5 5 3.33 16 4 14.67 57.00 20.00 50.33 310.667 4145 942 28 28
29 0 - SENA KARAKAYA 8 / B 16 3 15.00 6 2 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 0 3.00 11 4 9.67 54.00 11.00 50.34 308.027 4198 962 29 29
30 563 - BAHRETTİN İSHAKOĞLU 8 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 17 3 16.00 54.00 31.00 43.66 306.187 4264 981 30 30
31 889 - SÜLEYMAN SAKLI 8 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 13 7 10.67 57.00 22.00 49.67 302.693 4355 999 31 31
32 137 - BERKCAN YILMAZ 8 / B 10 9 7.00 7 2 6.33 10 0 10.00 7 1 6.67 7 1 6.67 14 6 12.00 55.00 19.00 48.67 298.240 4493 1038 32 32
33 0 - FADİME ÖMER 8 / Z 9 10 5.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 13 3 12.00 14 6 12.00 50.00 26.00 41.34 289.360 4765 1102 33 33
34 0 - SANİYE 8 / 0 8 12 4.00 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 6 4 4.67 18 2 17.33 51.00 19.00 44.67 288.453 4786 1105 34 34
35 400 - MUHAMMED KAPAĞAN 8 / B 11 7 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 4 4 2.67 12 5 10.33 54.00 18.00 48.01 285.813 4868 1121 35 35
36 0 - BÜŞRANUR 8 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 2 9.33 9 6 7.00 52.00 25.00 43.67 281.333 5010 1153 36 36
37 0 - ŞEHİDE ALİ 8 / 0 12 7 9.67 9 1 8.67 9 0 9.00 1 3 0.00 2 2 1.33 15 4 13.67 48.00 17.00 42.34 278.693 5079 1173 37 37
38 252 - GİZEM ÇUBUKCU 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 8 1.33 16 4 14.67 54.00 27.00 45.00 277.787 5101 1178 38 38
39 342 - SUDE BALCI 8 / C 13 5 11.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 1 2.67 0 1 -0.33 14 5 12.33 47.00 15.00 42.00 274.213 5216 1201 39 39
40 0 - POYRAZ ÖZTÜRK 8 / 0 13 5 11.33 8 1 7.67 5 0 5.00 0 0 0.00 3 0 3.00 14 6 12.00 43.00 12.00 39.00 274.213 5216 1201 39 39
41 90 - AZRA ERGİN 8 / C 15 5 13.33 5 1 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 10 -0.33 12 8 9.33 52.00 27.00 43.00 274.213 5216 1201 39 39
42 7 - MUSTAFA İLTER 8 / B 10 8 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 5 2 4.33 0 1 -0.33 15 5 13.33 47.00 19.00 40.66 262.640 5536 1271 42 42
43 0 - ÖZAY AYDIN 8 / E 10 10 6.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 4 7 1.67 13 7 10.67 50.00 31.00 39.68 256.507 5686 1301 43 43
44 55 - HARUN RECEP YAZICI 8 / B 11 9 8.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 2 6 0.00 11 9 8.00 51.00 27.00 42.00 254.667 5759 1318 44 44
45 795 - SENA UÇAR 8 / C 14 4 12.67 5 3 4.00 8 2 7.33 2 0 2.00 1 5 -0.67 12 6 10.00 42.00 20.00 35.33 252.880 5814 1338 45 45
46 0 - URAS CENGIZ 8 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 6 3.00 14 6 12.00 46.00 35.00 34.34 249.360 5899 1363 46 46
47 47 - DENİZ ÖNAL 8 / D 9 10 5.67 2 1 1.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 7 0 7.00 13 7 10.67 39.00 21.00 32.01 247.600 5930 1374 47 47
48 439 - SULTAN ÖZTÜRK 8 / 0 14 6 12.00 4 1 3.67 10 0 10.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 10 4 8.67 38.00 12.00 34.01 245.813 5984 1386 48 48
49 435 - EGE SÜNME 8 / C 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 1 3 0.00 2 8 -0.67 11 6 9.00 44.00 26.00 35.34 242.240 6088 1405 49 49
50 0 - NUR DOYSAK 8 / D 10 7 7.67 5 3 4.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 3 4 1.67 14 5 12.33 40.00 27.00 31.00 240.453 6132 1415 50 50
51 0 - SEFA PİR 8 / D 12 3 11.00 7 2 6.33 7 2 6.33 0 0 0.00 3 4 1.67 9 8 6.33 38.00 19.00 31.66 235.093 6297 1454 51 51
52 890 - SÜMEYRA KARTAL 8 / D 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 3 1.00 2 3 1.00 13 6 11.00 40.00 29.00 30.34 230.693 6418 1482 52 52
53 0 - RAZİYE TECELLİ 8 / E 6 14 1.33 4 6 2.00 10 0 10.00 0 0 0.00 5 5 3.33 14 5 12.33 39.00 30.00 28.99 222.613 6654 1530 53 53
54 0 - AKİDE 8 / D 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 2 1 1.67 7 1 6.67 10 10 6.67 40.00 31.00 29.68 221.840 6656 1531 54 54
55 0 - AYŞE KÖSEOĞLU 8 / 0 8 8 5.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 3 6.00 0 1 -0.33 8 5 6.33 40.00 18.00 34.00 220.880 6675 1535 55 55
56 272 - İREMSU BURUCU 8 / 0 11 8 8.33 4 3 3.00 9 1 8.67 1 3 0.00 1 0 1.00 10 8 7.33 36.00 23.00 28.33 219.973 6699 1539 56 56
57 0 - SEFA Ö YAVUZ 8 / 0 8 9 5.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12 8 9.33 37.00 20.00 30.33 219.093 6718 1542 57 57
58 680 - FATİH SARAÇ 8 / C 11 6 9.00 3 0 3.00 8 1 7.67 7 1 6.67 0 1 -0.33 7 7 4.67 36.00 16.00 30.68 217.387 6748 1548 58 58
59 0 - RAZİYE HALİL 8 / 0 13 6 11.00 8 2 7.33 10 0 10.00 0 0 0.00 3 5 1.33 0 0 0.00 34.00 13.00 29.66 211.973 6900 1583 59 59
60 0 - ŞEVVAL ÖZPOLAT 8 / D 9 9 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 11 7 8.67 34.00 24.00 26.01 207.600 7008 1608 60 60
61 420 - EFE GÜL 8 / 0 8 10 4.67 7 2 6.33 8 1 7.67 1 2 0.33 1 3 0.00 10 6 8.00 35.00 24.00 27.00 205.787 7055 1624 61 61
62 182 - ÖZGÜL MAHO 8 / C 10 7 7.67 6 1 5.67 10 0 10.00 1 1 0.67 1 2 0.33 6 8 3.33 34.00 19.00 27.67 204.000 7114 1635 62 62
63 92 - SAFİYE ABDURAHİM 8 / B 11 8 8.33 5 0 5.00 9 0 9.00 3 2 2.33 4 16 -1.33 5 3 4.00 37.00 29.00 27.33 202.213 7154 1640 63 63
64 54 - FATİH SAYGICI 8 / E 3 6 1.00 7 2 6.33 8 2 7.33 1 2 0.33 3 5 1.33 8 3 7.00 30.00 20.00 23.32 187.067 7506 1710 64 64
65 442 - GİZEM BİLGİN 8 / E 9 11 5.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 5 -1.67 3 7 0.67 8 11 4.33 31.00 43.00 16.66 171.973 7823 1784 65 65
66 0 - ULAŞ CİNGÖZ 8 / D 6 12 2.00 8 0 8.00 8 1 7.67 0 2 -0.67 0 3 -1.00 7 9 4.00 29.00 27.00 20.00 166.667 7923 1806 66 66
67 0 - YİĞİT J ÇİÇEK 0 / 0 5 9 2.00 4 6 2.00 8 2 7.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 6 9 3.00 23.00 27.00 14.00 150.667 8236 1868 67 67
68 0 - İLAYDANUR AYTAŞ 8 / E 5 15 0.00 4 6 2.00 4 3 3.00 1 4 -0.33 1 2 0.33 8 8 5.33 23.00 38.00 10.33 142.640 8368 1893 68 68
69 192 - HACER ABDURAHİM 8 / 0 9 10 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 27.00 62.00 6.33 139.093 8417 1903 69 69
70 11378529062 - FURKAN KELEŞ 8 / G 5 15 0.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 28.00 62.00 7.33 133.760 8494 1920 70 70
71 554 - EYÜP KARAGÜZEL 8 / G 3 13 -1.33 4 3 3.00 8 1 7.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 1.33 20.00 28.00 10.67 128.453 8585 1939 71 71
72 362 - CEMRE KAMAR 8 / E 7 12 3.00 4 4 2.67 7 3 6.00 0 5 -1.67 3 10 -0.33 2 14 -2.67 23.00 48.00 7.00 118.667 8721 1977 72 72
73 0 - ENES OKUMUŞ 8 / E 6 10 2.67 0 0 0.00 7 2 6.33 3 5 1.33 2 9 -1.00 1 11 -2.67 19.00 37.00 6.66 115.093 8764 1988 73 73
74 0 - VARİS MH 8 / 0 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 2 5.33 0 0 0.00 1 1 0.67 3 7 0.67 14.00 26.00 5.34 112.480 8796 1996 74 74
75 0 - MUST AFA SEYFULLH 0 / 0 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 15.00 45.00 0.00 107.120 8854 2013 75 75
76 8 - S E L İ N P A M U K 8 / 0 5 8 2.33 2 4 0.67 6 3 5.00 1 6 -1.00 1 14 -3.67 4 11 0.33 19.00 46.00 3.66 107.067 8867 2014 76 76
77 51 - *RR* ** 8 / B 6 12 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 2 18 -4.00 23.00 65.00 1.34 105.360 8875 2017 77 77
78 527 - EMRE DEMİR 8 / G 6 9 3.00 3 4 1.67 1 6 -1.00 0 0 0.00 3 10 -0.33 1 10 -2.33 14.00 39.00 1.01 103.600 8895 2023 78 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.97 6.71 9.73 7.59 1.78 6.99 8.29 1.26 7.87 5.65 2.50 4.81 7.72 4.24 6.30 12.35 5.59 10.49 53.56 22.09 46.20 293.929

İl Ortalaması 12.21 6.55 10.03 7.75 1.66 7.20 8.17 1.28 7.74 5.96 2.31 5.19 7.26 3.89 5.97 12.50 5.46 10.68 53.84 21.15 46.80 295.905
Okul Ortalaması 11.36 7.28 8.94 6.91 2.09 6.22 8.21 1.48 7.72 4.11 2.17 3.39 5.85 4.08 4.49 11.96 5.92 9.99 48.41 23.01 40.74 271.096

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 0 - MUSAB UYAR 8 / 0 2 14 -2.67 0 0 0.00 6 3 5.00 0 0 0.00 5 13 0.67 2 14 -2.67 15.00 44.00 0.33 88.427 9035 2049 79 79
80 386 - EFE ARAZ 8 / D 2 18 -4.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.66 73.360 9115 2057 80 80


